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Kommunstyrelsen 

Huddinge kommuns taxor och avgifter – förslag till ändringar 
2022 

Förslag till ändringar 
1. Förslag till ändringar i Taxebestämmelser för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet (HKF 6210) enligt bilaga 8.1 fastställs att gälla från och 
med den 1 januari 2022. 
2. Följande avgifter inom socialnämndens ansvarsområde fastställs: 

a) Stödboenden inom socialpsykiatrin 159 kr/dag (boende 70 kr samt 
matkostnad 89 kr) från och med den 1 februari 2022 

b) Hem för vård och boende för personer med psykiska funktionshinder 159 
kr/dag (boende 70 kr samt matkostnad 89 kr) från och med den 1 februari 
2022 

c) Familjehem vuxna, omvårdnad för psykiska funktionshinder, 122 kr/dag 
(boende 33 kr samt matkostnad 89 kr) från och med den 1 februari 2022 

d) Korttidsboende vuxna 159 kr/dag (boende 70 kr samt matkostnad 89 kr) 
från och med den 1 februari 2022 

e) Egenavgift för besök hos familjerådgivning är 350 kr från och med den 1 
januari 2022. 

3. Avgift för måltider för medboende i samband med parboende inom särskilt 
boende införs i HKF 7520 – Taxor för äldreomsorgen. Avgiften ska följa avgiften 
för måltider vid heldygnsomsorg enligt HKF 7520. 
4. Förslag till ändringar i Avgifter inom kulturskolan (HKF 8110) enligt bilaga 8.2 
fastställs att gälla från och med terminsstart vårterminen 2022. 
5. Förslag till ändringar i Avgifter inom Huddinge kommuns bibliotek (HKF 
8120) enligt bilaga 8.3 fastställs att gälla från och med den 1 januari 2022. 
6. Förslag till tillägg till Taxor och avgifter lokaler och anläggningar enligt bilaga 
8.4 fastställs att gälla från och med den 1 januari 2022. 
7. Förslag till ändringar i Taxa för bygglov- och tillsynsnämndens verksamhet 
enligt miljöbalken (HKF 4210) i enlighet med bilagor 8.5.1-8.5.3 fastställs. 
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8. Förslag till ändringar i Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens offentliga 
kontroll enligt livsmedels och foderlagsstiftningen (HKF 4230) i enlighet med 
bilaga 8.6 fastställs. 
9. Förslag till ändringar i Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet 
enligt strålskyddslagen (HKF 4240) i enlighet med bilaga 8.7 fastställs. 
10. Förslag till ändringar i Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet 
enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel 
mid vissa receptfria läkemedel (HKF 4250) i enlighet med bilaga 8.8 fastställs. 
11. Förslag till ändringar i Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet 
enligt spellagen (HKF 4260) i enlighet med bilaga 8.9 fastställs. 
12. Förslag till ändringar i Taxa för bygglov, kartor och mättjänster (HKF 2200) i 
enlighet med bilaga 8.10 fastställs. 

Taxor och avgifter – beskrivning av förslag till ändringar 
I den följande texten beskrivs förslag till förändringar i taxor och avgifter för 
beslut av kommunfullmäktige.  

Taxebestämmelser för förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet (HKF 6210) 
Taxebestämmelser omfattar föräldraavgifter för barn placerade i förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, samt taxan för öppen 
fritidsverksamhet. 
Författningssamlingen föreslås framförallt revideras avseende hänvisningar, andra 
formalia och språkbruk. därutöver föreslå följande innehållsmässiga förändringar i 
lydelserna i föreskriften: 

- Vårdnadshavare ges möjlighet att ansöka om att få fakturan delad mellan 
hushållen vid växelvis boende. 

- Åtgärden att barnets eller elevens placering i förskola, pedagogisk omsorg, 
fritidshem eller öppen fritidsverksamhet sägs upp vid obetalda fakturor 
utgår ur föreskriften. 

- Avgiftsreducering vid stängd verksamhet föreslås ges först vid stängning 
som sträcker sig längre än fem verksamhetsdagar. 

De förslag till förändringar som barn- och utbildningsförvaltningen föreslagit 
bedöms inte leda till ekonomiska eller juridiska konsekvenser för Huddinge 
kommun. 

Taxor inom socialnämndens ansvarsområde 
Socialnämnden har gjort en inventering av taxor och avgifter i verksamheterna. 
Inom socialpsykiatrin finns flera former av boendeinsatser. Nämnden har tagit 
fram en sammanställning av de taxor och avgifter som kan tas ut från klienter i 
enlighet med kommunallagen 2 kap 6 § och socialtjänstlagen 8 kap 1 § och 2 §. 

Följande avgifter föreslås gälla från och med den 1 februari 2022: 
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- Stödboenden inom socialpsykiatrin 159 kr/dag (boende 70 kr samt 
matkostnad 89 kr) 

- Hem för vård och boende för personer med psykiska funktionshinder 159 
kr/dag (boende 70 kr samt matkostnad 89 kr) 

- Familjehem vuxna, omvårdnad för psykiska funktionshinder, 122 kr/dag 
(boende 33 kr samt matkostnad 89 kr) 

- Korttidsboende vuxna 159 kr/dag (boende 70 kr samt matkostnad 89 kr) 

Intäktsmässigt bedöms effekten bli marginell. Målgruppen är inte penningstark 
och enligt SoL kan avgiften sänkas helt eller delvis för personer som saknar eller 
har låg sjukpenning. Om personen genom att betala kostnaden blir beroende av 
försörjningsstöd ska kostnaden efterges. 

Egenavgift för klienters besök hos familjerådgivning föreslås höjas till 350 kronor 
per besök. Intäkterna för kommunens familjerådgivning beräknas öka med 67 
tusen kronor. 

- Egenavgift för besök hos familjerådgivning är 350 kr från och med 1 
januari 2022. 

Taxor inom äldreomsorgen (HKF 7520) 
Taxebestämmelser avser äldreomsorgsavgift, förbehållsbelopp/minimibelopp 
samt anpassning av äldreomsorgsavgifter. 

Taxan föreslås kompletteras med måltidsavgift för den medboende i samband med 
parboende inom särskilt boende. Parboende innebär att makar eller sambor har 
möjlighet att välja att fortsätta bo tillsammans även när omsorgsbehovet påverkar 
den enskildes möjlighet att kunna bo kvar i det ordinära boendet. Avgiften 
föreslås följa avgiften för måltider vid heldygnsomsorg. 

Avgifter inom kulturskolan (HKF 8110) 
Taxebestämmelser avser avgifter inom kulturskolan. 

Kulturskolans avgift för ordinarie kurs föreslås justeras, från 1 000 kr per termin, 
till 1 100 kr per termin. Vidare föreslås att avgiften för andra barnet (i samma 
hushåll) justeras, från 750 kr per termin till 850 kr per termin. Avgiften har varit 
oförändrad sedan 2011. Intäkterna beräknas öka med cirka 200 tkr med föreslagen 
förändring. Det föreslås även att det införs en ny kortkurs, en avgift för 
kör/ensemble och att avgiften för instrumenthyran höjs. 

Avgifter vid Huddinge kommuns bibliotek (HKF 8120) 
Taxebestämmelserna avser avgifter inom den verksamhet som bedrivs av 
kommunens bibliotek. 

Föreslagna förändringarna gäller åtskillnad i pris vad gäller svartvitt/färg och 
A3/A4. Förslaget innebär att avgiften höjs för att kopiera och skriva ut i storlek 
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A3 med 2 kr för svartvitt och 6 kr för färg. Förslaget innebär även att avgiften för 
kopiering och avskrift för A4 i färg höjs med 2 kr. 

Taxor för nyttjande av lokaler, anläggningar med mera inom kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområde 
Avser taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens upplåtelser av lokaler 
och anläggningar samt bad- och träningsavgifter. 

Avgifter inom Rådsparkens verksamhet föreslås fastställas av 
kommunfullmäktige och att dessa förs in i sammanställning över taxor och 
avgifter lokaler och anläggningar. 

Vidare föreslås att ett antal övriga taxor och avgifter kopplat till idrott och 
anläggning införs. 

- Vaktmästartjänst vid arrangemang, utöver normalläge 500/timme 
- Vaktmästartjänst inkl. maskinarbete (tex traktor) 850/timme 
- Vaktmästartjänst att flytta mål, från en fotbollsplan till en annan plan 

350/per mål 
- Ej avyttring av kund, lämnad bandysarg utomhus 3000/gång 
- Ej avyttring av kund, lämnad bandysarg inomhus 1000/gång 
- Ej korrekt lämnat av kund, öppen ytterdörr, fönster eller tänd belysning 

300/gång 
- Larmutryckning Faktisk kostnad 
- Otillräcklig städning, medför extra städkostnader för den som bokat 

500/timme 
- Utebliven nyttjande av idrottsanläggning, s.k. No Show debiteras 

normaltaxa, förutom vid bokningar vid fulltaxa – då faktureras bokad 
kostnad se resp. taxa 

- Extra utryckning för inpassering vid förlagd droppe eller nyckel 200 
kr/gång 

Sammantaget bedöms de föreslagna förändringarna ge mindre ekonomiska 
effekter. 

Taxa för bygglov, kartor och mättjänster (HKF 2200) 
Taxebestämmelser avser taxor för bygglov, kartor och mättjänster. 
Mindre redaktionella ändringar förslås i taxebestämmelserna i syfte att rätta 
tidigare felaktigheter eller tydligare beskriva hur taxan tillämpas redan idag. 
Några justeringar i avgifter förslås också samt att utökade kartprodukter ger en ny 
prissättning. Bygglovs- och tillsynsnämnden hemställer också om att timavgiften i 
HKF 2200 indexjusteras i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) för oktober månad 2021. 
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Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt miljöbalken 
(HKF 4210) 
Taxebestämmelser avser taxor för bygglovs- och tillsynsnämndens kostnader för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
Mindre redaktionella ändringar föreslås samt mindre justeringar av avgifterna för 
några verksamheter. Påverkan bedöms vara marginell för företag och bygglovs- 
och tillsynsnämnden budget. Timavgiften i HKF 4210 ska indexjusteras i enlighet 
med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för oktober månad 2021. Att 
besluta om indexjustering är delegerat till nämnden. 

Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt 
strålskyddslagen (HKF 4240)  
Taxebestämmelser avser taxor för bygglovs- och tillsynsnämndens kostnader för 
prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen. 
Mindre redaktionella ändringar i taxebestämmelserna förslås. 

Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens offentliga kontroll enligt 
livsmedels- och foderlagstiftningen (HKF 4230) 
Taxebestämmelserna avser avgifter för bygglovs- och tillsynsnämndens kostnader 
för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftning. 
Mindre redaktionella ändringar föreslås samt ändringar för att anpassa taxan till 
efterhandsdebitering inom livsmedelskontrollen samt att möjliggöra för debitering 
vid kontroller av FCM (Food Contact Materials – Material och produkter avsedda 
att komma i kontakt med livsmedel). Timavgiften i HKF 4230 ska indexjusteras i 
enlighet med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för oktober månad 2021. 
Att besluta om indexjustering är delegerat till nämnden. 

Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt alkohollagen, 
lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel (HKF 4250) 
Taxebestämmelser avser taxor för bygglovs- och tillsynsnämndens kostnader för 
tillsyn, kontroll och prövning enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande 
produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 
Förslås att prövnings- och tillsynsavgifter höjs från och med 1 januari 2022 för att 
öka självfinansieringsgraden till cirka 80 procent inom alkohol- och 
tobakstillsynen samt spel/lotterier (se nedan om HKF 4260). Total bedöms 
intäkterna kunna öka med 350–400 tkr. 

Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt spellagen (HKF 
4260) 
Taxebestämmelser avser avgift för bygglovs- och tillsynsnämndenskostnader för 
tillsyn, kontroll och prövning enligt spellagen. 
Mindre redaktionella ändringar i taxebestämmelserna, samt en höjning av avgiften 
för registrering föreslås. 
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