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Föreläggande om att låta utföra trafikbullerutredning

Beslut
Bygglovs- och tillsynsnämnden beslutar:

1. Huddinge kommun genom kommunstyrelsen (212000-0068) föreläggs att
utreda buller från trafik på Lännavägen på fastigheten Vallen 1,
Lännavägen nr 49 i Huddinge kommun. Utredningen ska göras enligt
standardiserade metoder, vara oberoende och fackmannamässigt utförd,
redovisas i rapportform och vara baserad på aktuella och ej
schabloniserade trafiksiffror. Ur rapporten ska det framgå:

a. maximal och ekvivalent ljudnivå från vägtrafik vid fasad angiven i
frifältsvärden

b. ljudnivå vid en uteplats
c. beräknad eller uppmätt ljudnivå inomhus (ifall en beräkning av

ljudnivå inomhus görs ska uppmätt fasadisolering (angett i dB)
redovisas)

d. aktuella och ej schabloniserade trafikflöden (antal fordon och andel
tung trafik per årsmedeldygn)

e. Skyltad hastighet på Lännavägen vid den del av vägsträckan som
passerar fastigheten Vallen 1.

Stöd för beslut
Beslutet är fattat med stöd av 2 kap. 2 och 3 §, 9 kap. 3 §, 26 kap. 9, 19 och 22 §
miljöbalken (1998:808), MB samt Svensk Standard (SS 460 48 61)

Delegaten har enligt punkt J 8.9 i gällande delegationsordning rätt att för
nämndens räkning fatta beslut.

Ärendet
Den 16 februari 2021 inkommer ett klagomål från boende på Lännavägen 49. Av
klagomålet framgår att familjen upplever den höga ljudnivån från förbipasserande
fordon som mycket störande. Flera gånger i veckan vaknar de nattetid. Barnen
vaknar och blir rädda när framför allt MC och lastbilar kör förbi huset.
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De har själva gjort en mätning med Arbetsmiljöverkets bullerapp och fått följande
resultat. Inomhus vid fasad: 60,2 dB, utomhus vid fasad: 89,7 dB samt utomhus
vid uteplats: 94,9 dB.

Den 4 mars 2021 skickas en skrivelse till kommunens Trafik- och
landskapssektion med en förfrågan om hur de ser på klagomålet. Trafiksektionen
svarar den 9 mars 2021 att familjen även hört av sig till dem i samma fråga och
uppger vidare att Huddinge kommuns senaste bullerkartläggning visar att ena
fasaden verkar vara något bullerstörd (omkring 55 dBa). De har emellertid
bedömt att det inte är nödvändigt med ett platsbesök. Enligt Trafiksektionen vill
familjen ha en bullerskärm mot Lännavägen men en sådan kostnad bedöms vara
svår att motivera. Familjen har informerats om möjligheten att få bidrag för
fönster och fasadåtgärder men ej svarat på denna möjlighet.

Tillämpliga bestämmelser
I hänsynsreglerna i 2 kap. MB står att den som bedriver en verksamhet eller vidtar
en åtgärd ska ha tillräckligt med kunskap för att skydda människors hälsa och
miljön för skada (2 §). Verksamhetsutövaren ska vidta de försiktighetsmått, iaktta
de begränsningar samt utföra de skyddsåtgärder som behövs för att förebygga,
hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön (3 §).

En olägenhet för människors hälsa bedöms efter definitionen i 9 kap. MB. Där
står att en olägenhet ska vara en störning som enligt medicinsk eller hygienisk
bedömning kan påverka hälsan menligt, samt att det inte ska vara fråga om en
ringa eller helt tillfällig störning (3 §).

Enligt 26 kap. 9 § MB får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att bestämmelser i miljöbalken ska
följas. Den som bedriver en verksamhet som befaras medföra olägenheter för
människors hälsa eller påverka miljön ska fortlöpande planera och kontrollera
verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar (19 §).

Den som bedriver en verksamhet, vidtar en åtgärd eller upplåter en byggnad som
kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön är skyldig att
utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs
för tillsynen (26 kap. 22 §).

För att en god miljökvalitet ska nås utanför befintliga bostäder bör enligt
infrastrukturpropositionen 1996/97:53 nedanstående nivåer underskridas
(frifältsvärden).

Bostads fasad
(Leq24h)

Bostads uteplats
(Leq24h)

Bostads uteplats
(Lmax)

Buller från väg 55 dBA ~55 dBAII 70 dBAI

Buller från spår 60 dBA 55 dBA 70 dBAI

I Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, dag och kväll (kl. 06-22)
II Varken propositionen eller praxis har någon tydlig angivelse för vägbuller vid uteplats. Enligt
Naturvårdsverket är detta en tänkbar nivå för att nå en god miljökvalitet
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Bygglovs- och tillsynsnämndens bedömning
Bygglovs- och tillsynsnämnden bedömer med anledning av vad som framkommit
i ärendet att ytterligare utredningar behöver genomföras för att kunna bedöma om
olägenhet enligt miljöbalken förekommer.

Huvudansvaret för att ha kunskap om en störnings omfattning och för att avgöra
när bullerbegränsande åtgärder behöver vidtas ligger hos den som är ansvarig för
den störande verksamheten (2 kap. 2 och 3 § miljöbalken). Vid störningar från
trafik ligger ansvaret hos den som har möjlighet och rådighet att påverka den, i
detta fall Huddinge kommun genom kommunstyrelsen.

Kravet på att verksamhetsutövaren ska ha kunskap om störningarna och om
möjliga åtgärder för att begränsa dem ses som en del i verksamhetsutövarens
egenkontroll. Den som är ansvarig för trafiken och har möjlighet att åtgärda den
befarade olägenheten ska därför utföra de löpande kontroller av verksamheten
som krävs för att förebygga olägenheter för människors hälsa. Om risk för
olägenhet befaras, ska den som bedriver en verksamhet göra de undersökningar
som behövs för tillsynsmyndighetens (bygglovs- och tillsynsnämndens) tillsyn.

Nämnden vill poängtera att Huddinge kommuns bullerkartläggning inte syftar till
att ligga som underlag vid detaljstudier utan kan istället användas för att få en
övergripande bild av bullerutsatta områden i kommunen. Kartläggningen och
förordningen är inte heller direkt likvärdiga eftersom bullerkartläggningen inte
anger bullernivåer som frifältsvärden så som är fallet i förordningen. Ett
frifältsvärde är ljudnivån utan inverkan av fasadreflex i närmast bakomliggande
fasad, men inklusive reflexer i omgivande bebyggelse, skärmar med mera.

Nämnden saknar det underlag som krävs för att kunna göra en bedömning av
bullersituationen på fastigheten Vallen 1. Huddinge kommun, genom
kommunstyrelsen i egenskap av ansvarig för trafiken på Lännavägen behöver
därmed låta genomföra en trafikbullerutredning (t.ex. genom beräkning) på
fastigheten och redovisa resultatet till bygglovs- och tillsynsnämnden så att en
jämförelse med gällande riktvärden kan göras.

Avgift
Avgift tas ut enligt taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt
miljöbalken, HKF 4210 ifall ett klagomål bedöms ha varit befogat. Avgiften är 1
480 kronor i timmen och kommer att debiteras i samband med att ärendet
avslutas. I avgiften ingår inläsning av ärendet, kontakt med parter, samråd med
experter, inspektioner, restid, beredning av ärendet i övrigt samt föredragning och
beslut.
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Information och upplysningar
Om du har frågor eller undrar över något så kan du kontakta handläggaren.

Beslutet går att överklaga, se bilaga.

BYGGLOVS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN

Bilagor:
Hur du överklagar beslutet

Sändlista:
Delges med e-post
Huddinge kommun, kommunstyrelsen, ksf.registrator@huddinge.se

Kopia för kännedom
Ferhat Yildirim
Ferhat.Yildirim@live.se
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HUR DU ÖVERKLAGAR BESLUTET

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län.

Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendenummer och beslutsnummer
som står högst upp i beslutet. Ange även varför du anser att beslutet är oriktigt och
vilken ändring du vill ha. Handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning
bör också bifogas. Skrivelsen bör undertecknas och du bör ange namn, personnummer
eller organisationsnummer, bostadsadress, telefonnummer och e-postadress.

Hit skickar du ditt överklagande
Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Huddinge kommun:

Länsstyrelsen i Stockholms län
via
Huddinge kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
Miljötillsynsavdelningen
141 85 Huddinge

Överklaga inom tre veckor
För att överklagandet ska kunna prövas måste ditt överklagande ha kommit in till
Huddinge kommun senast inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare
till länsstyrelsen om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt.

Frågor
Har du ytterligare frågor om hur du överklagar kan du vända dig till
Miljötillsynsavdelningen i Huddinge kommun via telefonnummer
08-535 300 00 eller e-post miljotillsyn@huddinge.se.


