
DELEGATIONSBESLUT
Beslutsnummer: 2809

Ärendenummer

MILJ.2021.2130

POSTADRESS BESÖKSADRESS E-POST OCH WEBB TELEFON (VXL)
Miljö- och bygglovsförvaltningen Hälsovägen 7 miljotillsyn@huddinge.se 08-535 300 00
Miljötillsynsavdelningen www.huddinge.se
141 85 Huddinge

Handläggare Huddinge kommun via Kommunstyrelsen (KS)
Ida Bromarker Garcia
08-535 369 16 141 85 Huddinge

Ida.Bromarker-Garcia@huddinge.se

Beslut att avskriva klagomålsärende från vidare handläggning

Beslut
Bygglovs- och tillsynsnämnden beslutar:

1. Ärendet avslutas och avskrivs från vidare handläggning.

2. Bygglovs- och tillsynsnämnden tar inte ut någon avgift för
handläggningen.

Stöd för beslut
Beslutet är fattat med stöd av 2 kap. 1, 2, 3 och 7 § samt 9 kap. 1 § miljöbalken
(1998:808), MB.

Delegaten har enligt punkt A 8.2 i gällande delegationsordning rätt att för
nämndens räkning fatta beslut.

Beslutsunderlag
Klagomål den 24 maj 2021
Analysrapport (mikrobiell) från provtagning den 22 juni 2021
Analysrapport (kemisk) från provtagning den 22 juni 2021
Analysrapport från dagvattenbrunn DNB1003158, den 23 augusti 2021
Analysrapport från dagvattenbrunn DNB1003160, den 23 augusti 2021
Analysrapport från dagvattenbrunn DNB1003161, den 23 augusti 2021
Bilder från provtagningen i dagvattenbrunnarna samt karta, den 23 augusti 2021
Tjänsteanteckning till klagande den 21 oktober 2021
E-post till Stockholms länsstyrelse den 21 oktober 2021
Inspektions- och provtagningsrapport den 22 juni 2021
Tjänsteanteckning den 23 augusti 2021
Analysrapport från provtagning den 23 augusti 2021
E-post från SGU den 27 maj 2021
E-post från Länsstyrelsen i Stockholm den 28 maj 2021

Ärendet
Klagomål kom in den 24 maj 2021. I klagomålet framgår att missfärgat vatten
tränger upp ur marken vid Lagervägen i Gräsvreten. Vattnet tränger på fastighet
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Gräsvreten 1:1, där Huddinge kommun är lagfaren ägare.

Den 25 maj 2021 utfördes ett tillsynsbesök där det missfärgade vattnet trängde
upp. Vattnet lämnade rostfärgat sediment efter sig. Bredvid platsen där vattnet
tränger upp finns det en dagvattenbrunn vilket väckte misstankar om att vattnet
kunde komma från den.

Länsstyrelsen och SGU kontaktades för vägledning. Utifrån bilderna kunde de
inte säga var färgen kom ifrån men upplyste om att uppträngande vatten vid
kallkällor ofta kan innehålla järn naturligt.

Vattnet provtogs den 22 juni 2021. Vid provtagningen noterades en avvikande
lukt, se inspektions- och provtagningsrapport från den 22 juni 2021. Provsvaren
visade att det inte var spillvatten och halterna för järn låg på (9.1 mg/l), naftalen
(1.7 µg/l) och aromater C8-10 (16 µg7l). Se bifogade analysrapporter från
provtagning den 22 juni 2021 för fullständiga prover och svar.

Ledningsägare för dagvattenledning och -brunn är Stockholm Vatten och Avfall
AB (SVOA). SVOA kontrollerade brunnarna och provtog vattnet i brunnen
närmast det missfärgade vattnet samt en brunn uppströms och nedströms. SVOA:s
provsvar visade att naftalen och aromater låg under detektionsgräns men järn i
brunnen uppströms var förhöjd, 8,1 mg/l jämfört med gräns för anmärkning 0,50
mg/l för dricksvatten (https://www.vattenprovtagning.se/guide-till-dina-
analysresultat). Vid inspektion av brunnarna såg allt bra ut och dagvattnet verkar
inte vara källa till föroreningen, se bifogade provsvar (DNB1003158,
DNB1003160 och DNB1003161) samt bilder från provtagningen den 23 augusti
2021.

En inspektion utfördes igen den 23 augusti 2021 i syfte av att söka efter en
eventuell dold ledning i marken. Vattnet trängde fortfarande upp ur marken men
något längre ner jämfört med tidigare inspektionsbesök. En spade användes för att
undersöka marken men marken var väldigt hård och det gick inte att gräva.
Vattnet noterades komma nedifrån snarare än från sidan, se tjänsteanteckning om
inspektion den 23 augusti 2021.

Ett ytterligare inspektionsbesök utfördes den 5 oktober 2021. Prover togs denna
gång på det uppträngande vattnet. Proverna visade att det inte längre fanns
naftalen eller aromater i vattnet men järnhalten var fortsatt hög (8,1 mg/l), se
analysrapport från provtagning den 23 augusti 2021.
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Den 21 oktober 2021 meddelades provsvaren till den klagande via telefon. Den
klagande meddelades även att ärendet kommer att avslutas. Den klagande hade
inga ytterligare synpunkter att tillägga ärendet.

En kort sammanfattning skickades till Länsstyrelsen i Stockholm då föroreningen
kan ha koppling till tidigare ärende i området (MILJ.2011.1321). Se e-post från
den 21 oktober 2021. I e-posten förmedlades även att ärendet kommer att stängas
utan vidare handläggning. Länsstyrelsen har inte inkommit med något invändande
per den 19 november 2021.

Tillämpliga bestämmelser
I miljöbalken, enligt 2 kap. 1 § gäller den omvända bevisbördan, som innebär att
det är den som bedriver en verksamhet som ska visa för tillsynsmyndigheten att
hänsynsreglerna i 2 kap. MB följs. I hänsynsreglerna i 2 kap. MB står vidare att
den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska ha tillräckligt med
kunskap för att skydda människors hälsa och miljön för skada (2 §).
Verksamhetsutövaren ska vidta de försiktighetsmått, iaktta de begränsningar samt
utföra de skyddsåtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön (3 §). Allt detta ska göras ur ett rimlighetsperspektiv (7 §).
Rimlighetsavvägningen beskriver att åtgärder som utförs ska vara rimliga att
utföra i proportion till olägenheten samt att dessa ska vara ekonomiskt
försvarbara.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § MB bland annat utsläpp av
avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i
mark, vattenområden eller grundvatten.

Bygglovs- och tillsynsnämndens bedömning
Bygglovs- och tillsynsnämnden beslutar att avskriva ärendet från vidare
handläggning. Det bedöms inte finnas någon möjlighet för nämnden att ingripa
med anledning av uppgifterna i klagomålet eller med anledning av vad som i
övrigt framkommit vid ärendets handläggning.

Föroreningen som provsvaren visade förekom i det uppträngande vattnet i juni
2021 bedöms vara tillfälligt. Eftersom dagvattnet inte visade på förhöjda halter av
naftalen eller aromater samt att det inte hittades något fel på brunnarna antas
vattnet vara uppträngande grundvatten. Den uppföljande provtagningen på det
uppträngande vattnet visade att vattnet inte längre innehöll förorening vilket leder
till bygglovs- och tillsynsnämndens bedömning att en miljöfarlig verksamhet
enligt miljöbalkens definition inte längre pågår. Då även det provtagna dagvattnet
i dagvattenbrunnarna innehåll förhöjda halter av järn kan järnhalten i det
uppträngande vattnet, som klagomålet avser, vara naturligt förekommande. Detta
styrks av vägledningen från SGU som menar att järnrikt vatten är ofta är ett
naturligt fenomen.
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Avgift
Bygglovs- och tillsynsnämnden bedömer att ingen avgift för handläggning av
ärendet ska tas ut i detta enskilda fall. Ingen verksamhetsutövaren kunde
konstateras.

Information och upplysningar
Observera att detta beslut endast omfattar prövning enligt miljöbalken. Huddinge
kommuns bygglovsavdelning utreder frågor som faller under plan- och bygglagen
(2010:900).

Om du har frågor eller undrar över något så kan du kontakta handläggaren.

Beslutet kan överklagas, se bilaga.

BYGGLOVS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN

Bilagor:
Hur du överklagar beslutet
Information om förenklad delgivning

Sändlista:
Delges med e-post
Huddinge kommun, Kommunstyrelsen, ksf.registrator@huddinge.se

Kopia för kännedom
Nicklas Johansson, nicklas.johansson@huddinge.se
Stockholm Vatten och Avfall via Jessica Thorsell, jessica.thorsell@svoa.se
Ted Fischer, mail@tedfischer.se

mailto:ksf.registrator@huddinge.se
mailto:nicklas.johansson@huddinge.se
mailto:jessica.thorsell@svoa.se
mailto:mail@tedfischer.se
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HUR DU ÖVERKLAGAR BESLUTET

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län.

Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendenummer och beslutsnummer
som står högst upp i beslutet. Ange även varför du anser att beslutet är oriktigt och
vilken ändring du vill ha. Handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning
bör också bifogas. Skrivelsen bör undertecknas och du bör ange namn, personnummer
eller organisationsnummer, bostadsadress, telefonnummer och e-postadress.

Hit skickar du ditt överklagande
Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Huddinge kommun:

Länsstyrelsen i Stockholms län
via
Huddinge kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
Miljötillsynsavdelningen
141 85 Huddinge

Du kan också skicka ditt överklagande via e-post till miljotillsyn@huddinge.se.

Överklaga inom tre veckor
För att överklagandet ska kunna prövas måste ditt överklagande ha kommit in till
Huddinge kommun senast inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare
till länsstyrelsen om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt.

Frågor
Har du ytterligare frågor om hur du överklagar kan du vända dig till
Miljötillsynsavdelningen i Huddinge kommun via telefonnummer
08-535 300 00 eller e-post miljotillsyn@huddinge.se.
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Information om förenklad delgivning
Bygglovs- och tillsynsnämnden använder sig i vissa fall av förenklad delgivning. I
dessa fall behöver du inte skicka in någon bekräftelse på att du har mottagit
handlingar som vi har skickat till dig. Det gör vi för att förenkla delgivningen och
minska kostnaden både för dig och förvaltningen.

Den här skrivelsen är inte en delgivning utan en information om vad det innebär
med förenklad delgivning.

Vi skickar två brev
När vi har en handling som du ska ta del av så kommer vi att skicka två brev.
Breven skickas till din senaste kända postadress eller e-postadress.

1. Det första brevet innehåller handlingen som du ska delges.

2. Det andra brevet är ett kontrollmeddelande där vi berättar att vi skickat
handlingen. Det andra brevet skickar vi en arbetsdag efter det första
brevet.

Om brevet med handlingarna kommer i retur till oss så skickar vi det till din
folkbokföringsadress, om inte den redan använts.

När är du delgiven?
Att vara delgiven innebär att du anses ha tagit emot en handling. Två veckor efter
det första brevet skickades till dig anses du vara delgiven. Datumet som första
brevet skickades står i det andra brevet (kontrollmeddelandet).

Delgiven

Mars

1
Mars

2
Mars

15
Det första brevet med
handlingen som du ska
delges skickas den 1 mars.

Ett kontrollmeddelande
skickas till samma adress
nästa arbetsdag den 2
mars.

Du är delgiven den 15 mars.
Tider, till exempel för att svara
på eller överklaga beslutet,
räknas från denna dag.

Medan ärendet pågår
Handlingar kan skickas till dig med förenklad delgivning så länge som ärendet
pågår. Om ärendet överklagas kan förenklad delgivning användas även i högre
instanser.

Kom ihåg
Kom ihåg att meddela oss om du byter postadress eller e-postadress. Kontrollera
din post regelbundet så att du inte missar något viktigt. Om du är på semester eller
av någon annan anledning inte kan kontrollera din post är det viktigt att du
meddelar oss i förväg.


