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Beslut att avskriva klagomålsärende från vidare handläggning
samt debitering av avgift

Beslut
Bygglovs- och tillsynsnämnden beslutar:

1. Ärendet avslutas och avskrivs från vidare handläggning.

2. Huddinge kommun genom kommunstyrelsen (212000-0068) ska betala en
avgift på 3 627 kronor för handläggning av ärendet.

Stöd för beslut
Beslutet är fattat med stöd av 2 kap. 1, 2, 3 och 7 § samt 9 kap. 1 och 3 §
miljöbalken (1998:808), MB. Avgift tas ut med stöd av 27 kap. 1 § MB och taxa
för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, HKF 4210.

Delegaten har enligt punkt A 8.2 i gällande delegationsordning rätt att för
nämndens räkning fatta beslut.

Beslutsunderlag
Åtgärd gjord
Yttrande från klagande

Ärendet
Klagomål kom in den 10 april 2019 från Adnan Ciftci. I klagomålet framgår att
Adnan i sin bostad på Gustav Adolfsvägen 12 A, fastigheten Härdsgropen 16, blir
störd av vibrationer. Vibrationerna uppstår från trafik som kör längst Gustav
Adolfsvägen. Vibrationerna är som påtagligast när bussar kör förbi vid högra
hastighet än 30 till 40 km/h. Klagande upplever att huset skakar likt en mindre
jordbävning.

Klagomålet fördes vidare till Stadsmiljöavdelningen den 23 april 2019 för
synpunkter gällande vibrationerna. Den 26 april 2019 meddelade
Stadsmiljöavdelningen att de anlitat en vibrationskonsult som skulle besöka
platsen för att mäta och utreda orsaken. En mätning utfördes under perioden 13
maj 2019 till och med 21 maj 2019.
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En miljöinspektör från miljötillsynsavdelningen inspekterade platsen den 18
oktober 2019 på förmiddagen klockan 10:00. Under besöket passerade två
mötande SL-bussar inom loppet av fem minuter. Miljöinspektören kände inte av
några vibrationer i marken vid tillfället.

Den 19 december 2019 meddelade Adnan Ciftci att det fortfarande uppstår
vibrationer på grund av trafiken på Gustav Adolfsvägen. Adnan påpekar att
konsulter varit där på platsen för att mäta vibrationerna men inte fått tagit del av
resultatet. Efter att miljötillsynsavdelningen den 21 januari 2020 fått ta del av
mätrapporten vidarebefordrades den till Adnan. Ansvarsbesiktning AB utförde
och färdigställde mätrapporten den 7 juni 2019.

Det som framgår i mätrapporten är att komfortvärdet för vibrationer om 0,4 mm/s
RMS för Adnans hus överskridits vid 34 tillfällen under mätperioden. Enligt
Svensk Standard SS 460 48 61 är komfortvärden mellan 0,4-1,0 mm/s RMS att
betrakta som måttlig störning och är kännbar för människor.

Bygglovs- och tillsynsnämnden beslutade den 18 maj 2021, beslutsnummer 1259,
att förelägga Huddinge kommun genom kommunstyrelsen att inkomma med
åtgärdsförslag för reducera vibrationsnivåerna från Gustav Adolfsvägen.
Vibrationsnivåerna fick inte efter utförda åtgärder överskrida komfortvärdet 0,4
mm/s RMS i huset på fastigheten Härdsgropen 16.

Den 15 juni 2021 svarade Kommunstyrelsens förvaltning med en åtgärdsplan. I
åtgärdsplanen framgår det att Gustav Adolfsvägen ska få ny beläggning under
2021. Den nya beläggningen innebär att ojämnheterna i vägbanan tas bort och
därmed bör även de komfortstörande vibrationerna upphöra. Beläggningsåtgärden
var planerad att genomföras av Stadsmiljöavdelningen inom 2021 års
beläggningsplan, senast den 31 december 2021. Det planeras även att göra en
uppföljande vibrationsmätning två månader efter att Gustav Adolfsvägen har fått
ny beläggning. Detta för att se om vibrationerna har försvunnit, samt om
eventuella kvarvarande vibrationer kan bero på för höga hastigheter. En
uppföljande vibrationsmätning kostar ca 30 000 kr.

Den 20 september 2021 meddelade Kommunstyrelsens förvaltning att en ny
beläggning var utförd. Miljötillsynsavdelningen kontaktade Adnan Ciftci för
återkoppling om de fortfarande upplevde vibrationer från trafiken. Adnan
meddelade att det hade blivit mycket bättre efter den nya beläggningen.

Tillämpliga bestämmelser
I miljöbalken, enligt 2 kap. 1 § gäller den omvända bevisbördan, som innebär att
det är den som bedriver en verksamhet som ska visa för tillsynsmyndigheten att
hänsynsreglerna i 2 kap. MB följs. I hänsynsreglerna i 2 kap. MB står vidare att
den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska ha tillräckligt med
kunskap för att skydda människors hälsa och miljön för skada (2 §).
Verksamhetsutövaren ska vidta de försiktighetsmått, iaktta de begränsningar samt
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utföra de skyddsåtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön (3 §). Allt detta ska göras ur ett rimlighetsperspektiv (7 §).
Rimlighetsavvägningen beskriver att åtgärder som utförs ska vara rimliga att
utföra i proportion till olägenheten samt att dessa ska vara ekonomiskt
försvarbara.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § MB
1. Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller

anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
2. Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan

medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än
som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller
grundvatten, eller

3. Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan
medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus,
joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

En olägenhet för människors hälsa bedöms efter definitionen i 9 kap. MB. Där
står att en olägenhet ska vara en störning som enligt medicinsk eller hygienisk
bedömning kan påverka hälsan menligt, samt att det inte ska vara fråga om en
ringa eller helt tillfällig störning (3 §).

Bygglovs- och tillsynsnämnden får ta betalt för sin handläggning enligt 27 kap. 1
§ MB. Avgift tas ut med stöd av taxa HKF 4210, som beslutats av
kommunfullmäktige.

Bygglovs- och tillsynsnämndens bedömning
Kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder och störningen är inte längre pågående.
Stadsmiljöavdelningen utförde, via en extern konsult, en vibrationsmätning som
visade på överskridande är komfortvärden enligt Svensk Standard SS 460 48 61.
Kommunstyrelsen vidtog åtgärder genom en ny beläggning på Gustav
Adolfsvägen vilket har visat sig reducerat vibrationerna. Bygglovs- och
tillsynsnämnden bedömer att Kommunstyrelsen har åtgärdat avvikelsen på
vibrationer och att olägenheten enligt definition i miljöbalken inte längre är
pågående.

Bygglovs- och tillsynsnämnden bedömer inte att det är rimligt enligt
hänsynsreglerna i kapitel 2 MB att kräva att verksamheten vidtar ytterligare
åtgärder då klagande påpekat att den nya beläggningen medfört att vibrationerna
har minskat betydligt.

Det bedöms därmed i nuläget inte föreligga någon olägenhet för människors hälsa
och ärendet ska därför avskrivas från vidare handläggning.
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Avgift
Tillsynen i ärendet bedöms vara befogad eftersom vibration faller inom bygglovs-
och tillsynsnämndens tillsynsansvar. Avgift ska enligt taxa för nämndens
verksamhet enligt miljöbalken, HKF 4210, betalas för handläggning och andra
åtgärder vid tillsyn. Bygglovs- och tillsynsnämnden beslutar därför att ta ut avgift
på 3 627 kronor för tillsynen. Avgift tas ut per varje påbörjad halvtimme nedlagd
handläggningstid och avrundas uppåt.

Avgiften är baserad på timavgiften från taxa gällande 2019. Avgiften var då 1 209
kronor i timmen. Det framgår i tabellen nedan hur tiden har använts.

Avgiften är baserad på timavgift i gällande taxa. Avgiften är 1 209 kronor i
timmen. Det framgår i tabellen nedan hur tiden har använts.

Underlag för avgiftsdebitering

Tidsåtgång (h) Arbetsuppgift

0,5 Inläsning av ärendet

0,5 Kontakt med parter

0 Samråd med experter och myndigheter

0,5 Inspektioner

0,5 Restid

0 Beredning i övrigt av ärendet

2 Föredragning och beslut

Totalt: 3 timmar Summa: 3 627 kronor

Information och upplysningar
Observera att detta beslut endast omfattar prövning enligt miljöbalken. Huddinge
kommuns bygglovsavdelning utreder frågor som faller under plan- och bygglagen
(2010:900).

Faktura skickas separat.

Om du har frågor eller undrar över något så kan du kontakta handläggaren.

Beslutet kan överklagas, se bilaga.

BYGGLOVS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN
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Bilagor:
Hur du överklagar beslutet

Sändlista:
Delges
Adnan Ciftci, manderes-ciftci@hotmail.com
Huddinge kommun, kommunstyrelsen, huddinge@huddinge.se

Kopia för kännedom
Huddinge kommun, KSF, trafik@huddinge.se
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HUR DU ÖVERKLAGAR BESLUTET

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län.

Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendenummer och beslutsnummer
som står högst upp i beslutet. Ange även varför du anser att beslutet är oriktigt och
vilken ändring du vill ha. Handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning
bör också bifogas. Skrivelsen bör undertecknas och du bör ange namn, personnummer
eller organisationsnummer, bostadsadress, telefonnummer och e-postadress.

Hit skickar du ditt överklagande
Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Huddinge kommun:

Länsstyrelsen i Stockholms län
via
Huddinge kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
Miljötillsynsavdelningen
141 85 Huddinge

Du kan också skicka ditt överklagande via e-post till miljotillsyn@huddinge.se.

Överklaga inom tre veckor
För att överklagandet ska kunna prövas måste ditt överklagande ha kommit in till
Huddinge kommun senast inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare
till länsstyrelsen om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt.

Frågor
Har du ytterligare frågor om hur du överklagar kan du vända dig till
Miljötillsynsavdelningen i Huddinge kommun via telefonnummer
08-535 300 00 eller e-post miljotillsyn@huddinge.se.


