



Handläggare
Lisa Ejermark
08-535 364 76
lisa.ejermark@huddinge.se

Kommunstyrelsen (KS)

Beslut att avskriva ärende från vidare handläggning samt debitering av avgift

Beslut

Bygglovs- och tillsynsnämnden beslutar:

1. Ärendet avslutas och avskrivs från vidare handläggning.
2. Huddinge kommun (212000-0068), via Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsavdelningen, ska betala en avgift på 4 347 kronor för handläggning av ärendet.

Stöd för beslut

Beslutet är fattat med stöd av 2 kap. 2, 3 och 7 § miljöbalken (1998:808), MB. Avgift tas ut med stöd av 27 kap. 1 § MB och taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, HKF 4210.

Delegaten har enligt punkt A 8.2 i gällande delegationsordning rätt att för nämndens räkning fatta beslut.

Beslutsunderlag

Debiteringsunderlag

Ärendet

Information inkom 21 december 2020 från Samhällsbyggnadsavdelningen i Huddinge kommun om misstänkt illegal dumpning av jordmassor som skett på kommunens fastighet Visättra 1:1. Samhällsbyggnadsavdelningen såg till att jordprover togs efter uppmaning från miljötillsynsavdelningen. Analysrapport av provtagna massor och förslag till omhändertagande inkom till miljötillsynsavdelningen 31 mars 2021. Massorna innehöll bland annat bly, zink, och PAH-H över riktvärdet känslig markanvändning (KM) men under riktvärdet för mindre än känslig markanvändning (MKM), samt förhöjda halter i sulfidförande bergarter.

Miljötillsynsavdelningen anmälde misstanke om brott till polismyndigheten 1 april 2021.

Bekräftelse att dumpat avfall transporterats och omhändertagits av godkänd mottagningsanläggning inkom till miljötillsynsavdelningen 4 april.

Tillämpliga bestämmelser

I hänsynsreglerna i 2 kap. MB står att den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska ha tillräckligt med kunskap för att skydda människors hälsa och miljön för skada (2 §). Verksamhetsutövaren ska vidta de försiktighetsmått, iaktta de begränsningar samt utföra de skyddsåtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (3 §). Allt detta ska göras ur ett rimlighetsperspektiv (7 §). Rimlighetsavvägningen beskriver att åtgärder som utförs ska vara rimliga att utföra i proportion till olägenheten samt att dessa ska vara ekonomiskt försvarbara.

Bygglövs- och tillsynsnämnden får ta betalt för sin handläggning enligt 27 kap. 1 § MB. Avgift tas ut med stöd av taxa HKF 4210, som beslutats av kommunfullmäktige.

Bygglövs- och tillsynsnämndens bedömning

Utifrån det som framkommit under ärendets handläggning bedömer bygglövs och tillsynsnämnden att fastighetsägaren har vidtagit de åtgärder som föranledde till ärendet. Fastighetsägaren har skickat in dokumentation på att jordmassorna omhändertagits på rätt sätt. Genom detta bedöms fastighetsägaren uppfylla de krav som ställs enligt hänsynsreglerna i 2 kap. MB.

Bygglövs- och tillsynsnämnden beslutar att avsluta ärendet från vidare handläggning. Det bedöms inte finnas någon möjlighet för nämnden att ingripa med anledning av uppgifterna i ärendet eller med anledning av vad som i övrigt framkommit vid ärendets handläggning.

Avgift

Tillsynen i ärendet bedöms vara befogad eftersom tillsyn av omhändertagande av förorenade massor faller inom bygglövs- och tillsynsnämndens tillsynsansvar. Avgift ska enligt taxa för nämndens verksamhet enligt miljöbalken, HKF 4210, betalas för handläggning och andra åtgärder vid tillsyn. Bygglövs- och tillsynsnämnden beslutar därför att ta ut avgift på 4 347 kronor för tillsynen. Avgift tas ut per varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid och avrundas uppåt.

Avgiften är baserad på timavgiften från taxa gällande 2020. Avgiften var då 1 242 kronor i timmen. Det framgår i tabellen nedan hur tiden har använts.

Underlag för avgiftsdebitering

<i>Tidsåtgång (h)</i>	<i>Arbetsuppgift</i>
	Inläsning av ärendet
0,5	Kontakt med parter
	Samråd med experter och myndigheter
1,5	Inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt
	Restid
1	Beredning i övrigt av ärendet
0,5	Föredragning och beslut
Totalt: 3,5 timmar	Summa: 4 347 kronor

Information och upplysningar

Observera att detta beslut endast omfattar prövning enligt miljöbalken. Huddinge kommuns bygglovsavdelning utreder frågor som faller under plan- och bygglagen (2010:900).

Faktura skickas separat.

Om du har frågor eller undrar över något så kan du kontakta handläggaren.

Beslutet kan överklagas, se bilaga.

BYGGLOVS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN**Bilagor:**

Hur du överklagar beslutet

Sändlista:

Delges med e-post

Huddinge kommun, Kommunstyrelsen, ksf.registrator@huddinge.se

Kopia för kännedom

Victor.Halonen@huddinge.se

HUR DU ÖVERKLAGAR BESLUTET

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län.

Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendenummer och beslutsnummer som står högst upp i beslutet. Ange även *varför* du anser att beslutet är oriktigt och *vilken ändring* du vill ha. Handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning bör också bifogas. Skrivelsen bör undertecknas och du bör ange namn, personnummer eller organisationsnummer, bostadsadress, telefonnummer och e-postadress.

Hit skickar du ditt överklagande

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Huddinge kommun:

Länsstyrelsen i Stockholms län
via
Huddinge kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
Miljötillsynsavdelningen
141 85 Huddinge

Du kan också skicka ditt överklagande via e-post till miljotillsyn@huddinge.se.

Överklaga inom tre veckor

För att överklagandet ska kunna prövas måste ditt överklagande ha kommit in till Huddinge kommun senast inom **tre veckor** från den dag du fick del av beslutet. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till länsstyrelsen om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt.

Frågor

Har du ytterligare frågor om hur du överklagar kan du vända dig till Miljötillsynsavdelningen i Huddinge kommun via telefonnummer 08-535 300 00 eller e-post miljotillsyn@huddinge.se.