



PARTER

Sökande

Bygglovs- och tillsynsnämnden i Huddinge kommun
141 85 Huddinge

Motpart

Bo Stark, 19590521-0299
Sjövägen 48
141 42 Huddinge

SAKEN

Utdömande av vite

DOMSLUT

Mark- och miljödomstolen förpliktar Bo Stark att till staten betala vite om 10 000 kr.

BAKGRUND

Bygglovs- och tillsynsnämnden i Huddinge kommun (nämnden) beslutade den 23 november 2018 att förelägga Bo Stark, ägare av Huddinge Sporren 2, att senast en månad efter att beslutet vunnit laga kraft inkomma med följande kompletterande information gällande en cistern på fastigheten:

- a. Hur cisternen hanterades då den blev tillfälligt avställd
- b. Hur tillhörande rörledningar hanterades då cisternanordningen blev tillfälligt avställd
- c. Vem som utförde åtgärder för avställningen
- d. Om cisternen är tom och hur det i så fall kontrollerades
- e. Om cisternen ligger kvar i mark på fastigheten

Föreläggandet förenades med ett vite om 10 000 kr. Nämnden har nu ansökt hos mark- och miljödomstolen om utdömning av vitet.

YRKANDEN M.M.

Nämnden har yrkat att mark- och miljödomstolen ska döma ut vite om 10 000 kr.

Till stöd för yrkandet har nämnden fört fram i huvudsak följande.

Beslutet om föreläggande delgavs Bo Stark den 5 mars 2019 och har vunnit laga kraft. Enligt beslutet skulle efterfrågad information ha inkommit till nämnden senast en månad efter laga kraft. Vid uppföljning av beslutet kunde konstateras att ingen information har inkommit inom angiven tid. Fastighetsägaren har inte heller i övrigt kontaktat nämnden eller handläggaren i ärendet. Nämnden bedömer att efterfrågad information krävs för nämndens tillsyn av hantering av brandfarlig vätska i cisternanordningar.

Bo Stark har delgetts nämndens ansökan och förelagts att yttra sig över denna, men har inte hörts av.

DOMSKÄL

Mark- och miljödomstolen ska i ett mål om utdömning av vite bedöma om det föreläggande som ligger till grund för ansökan är lagligen grundat, om det har riktats mot och delgetts rätt adressat, om det har vunnit laga kraft och om det har överträtts. Vite får inte dömas ut om adressaten saknat faktisk eller rättslig möjlighet att rätta sig efter föreläggandet. Om vite ska dömas ut ska domstolen även pröva om ändamålet med vitet har förlorat sin betydelse, pröva vitets storlek samt beakta om det finns särskilda skäl för att jämka beloppet.

Domstolen konstaterar inledningsvis att Bo Stark har delgetts nämndens föreläggande och att föreläggandet har vunnit laga kraft. Enligt domstolen är föreläggandet lagligen grundat och ger tydliga anvisningar om vad adressaten ska göra för att undgå vitessanktionen. Det har inte framkommit skäl att ifrågasätta nämndens uppgift att Bo Stark inte har kommit in med den information som efterfrågas i föreläggandet. Det har inte heller framkommit uppgifter som tyder på att Bo Stark skulle sakna faktisk eller rättslig möjlighet att följa föreläggandet. Domstolen finner därför att det finns förutsättningar att döma ut vitet.

Mark- och miljödomstolen bedömer vidare att vitesbeloppets storlek är rimlig och att det saknas skäl att jämka beloppet. Ändamålet med vitet har inte heller förlorat sin betydelse. Bo Stark ska därför förpliktas att betala 10 000 kr till staten.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (MMD-02)
Överklagande senast den 23 september 2019.

Inge Karlström

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Inge Karlström. Tingsnotarien Hanna Wallin har handlagt målet.



Hur man överklagar

MMD-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Så här gör du

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- och miljödomstolen. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- och miljödomstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen

När överklagandet kommer in till Mark- och miljööverdomstolen tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om mark- och miljödomstolen har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rätts-tillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.



Enheten för juridiskt verksamhetsstöd
Camilla Lindholm

Brf Skogås nr 2
Box 795
851 22 Sundsvall

Överklagande av beslut om klassning och årlig avgift för tillsyn avseende Brf Skogås nr 2, Räcket 2, Huddinge kommun

Beslut

Länsstyrelsen avslår överklagandet

Bakgrund

Tillsynsnämnden i Huddinge kommun (nämnden) beslutade den 11 april 2017, HÅLS.2017.1497 att

1. av Brf Skogås nr 2, 712800-0192 ta ut en årlig avgift om 2280 kronor enligt punkt 4.3.2b i taxa HKF 4210
2. beslutet gäller omedelbart även om det överklagas

I beslutet anges, bl.a. följande. Beslutet gäller Brf Skogås nr 2, fastigheten Räcket 2. Tillsynsnämnden i Huddinge kommun har från och med den 1 januari 2017 ny taxa som fastslagits av kommunfullmäktige. Den nya taxan innebär att fler verksamhetstyper än de som tidigare stått med i taxan ska betala årlig avgift för tillsynsnämndens tillsyn. Den angivna verksamheten är en av de verksamhetstyperna som ska betala en årlig tillsynsavgift.

Enligt punkt 4.3.2b i bilaga 1 i den nya taxan ska flerbostadshus betala 1 140 kronor om året för nämndens tillsyn. Ett tillägg på 570 kronor per byggnad som står på samma fastighet tillkommer.

Verksamheten har klassats som fler bostadshus. Verksamheten har tre flerbostadshus på samma fastighet. Eftersom taxan tas ut med 1 140 kronor för en fastighet, med tillägg på 570 kronor per byggnad som står på samma fastighet, så har nämnden gjort följande uträkning. Tre (3) stycken fastigheter i verksamheten motsvarar 1 140 kronor plus 2 antal * 570 kronor för extrabyggnader på fastigheten. Summan uppgår då till 2 280 kronor.

Avgiften är baserad på hur många timmar nämnden behöver för att utföra de kontroller som behövs för att säkerställa att olägenhet för människors hälsa och miljön förebyggs. Tillsynen ser olika ut för varje enskild verksamhet, men generellt kontrollerar vi ventilation, temperatur, fukt- och mögel, buller m.m.

Datum
2019-09-05

Beteckning
505-20217-2017

Den avgift som betalas är en årlig avgift men det innebär inte att tillsyn kommer att ske varje år. Alla verksamheter har olika tillsynsintervall och den tid som de betalar för årlig avgift täcker den tid som den faktiska tillsynen tar. Ett exempel på tillsynsintervall är skolor som har ett intervall på tre år. Den årliga avgiften de betalar motsvarar den tid som tillsynen kommer att ta. Om skolorna t.ex. betalar för tre timmar årligen så får den nio timmar tillsynstid vart tredje år.

Brf Skogås (föreningen) har överklagat beslutet och yrkat, som det får förstås, att det upphävs. Till stöd för sin talan anförs huvudsakligen följande. Föreningen har redan full kontroll vilket kan intygas med såväl information som dokument. Föreningen har bl.a. gjort följande. För att få en större insyn på medlemmarnas inomhusmiljö, vad gäller både fukt och värme, har ett särskilt system installerats; eGain. Föreningen har också installerat ett system som renar och dödar bakterier i varmvattensystemet i samtliga hus. Radonmätning är gjord utan anmärkning och OVK är också nyligen gjord. Föreningen har inga fristående hus/byggnader utan endast garagelängor. Föreningen anser inte att det behövs en utomstående kontrollant då föreningen redan gör och har gjort det föreningen anser vara det bästa för medlemmarna rörande deras hälsa och miljö.

Motivering

Tillämpliga bestämmelser

Enligt 26 kap. 1 § miljöbalken ska tillsynen säkerställa syftet med miljöbalken och föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. Tillsynsmyndigheten ska för detta ändamål på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken, samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse.

Av 26 kap. 3 § miljöbalken framgår att kommunen utövar tillsyn över miljö- och hälsoskyddet inom kommunen.

Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får kommuner ta ut avgifter för kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i enlighet med föreskrifter som bestäms av kommunfullmäktige.

Vid tidpunkten för det aktuella beslutet gällde Taxa för Tillsynsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, HKF 4210 (Taxan). Enligt Taxan framgår bl.a. följande. Avgift enligt denna taxa ska betalas för Tillsynsnämnden i Huddinge kommuns kostnader för tillsyn enligt miljöbalken och de föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. Avgift ska betalas för handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. Avgift tas bl.a. ut för den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynstid). Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1 140 kronor per hel timme handläggningstid. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning eller tillsynsbehov, får nämnden i ett enskilt ärende ändra en avgift enligt denna taxa.

Verksamheter med återkommande tillsyn ska betala en fast årlig avgift. Den årliga avgiftens storlek baseras på den tillsynstid som nämnden fastställt för an-

läggningen enligt taxebilaga 1 och 2. Den årliga avgiften beräknas genom att tillsynstiden multipliceras med aktuell timtaxa. Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärd som för- anleder avgiften. Taxebilaga 1 är indelad med avseende på vilken del av miljö- balken som avses och därefter vilken typ av verksamhet som avses. Den verksam- het som nämnden har grundat sitt beslut på har klassningskod 4.3.2b. Punkten omfattar tillsyn av byggnader som innehåller en eller flera bostäder. Den avser fastighetsägare till flerbostadshus (även bostadsrättsföreningar). (Tillsynen avser fastighetsägarens fortlöpande egenkontroll av radon, fuktskydd, ventilation och konstruktionsrelaterade frågor mm). I taxebilagan anges vidare att för varje byggnad som omfattas av tillsynsplikt tillkommer en avgift på 0,5 h per byggnad som omfattas av tillsynsplikt. Taxan tas ut per fastighetsbeteckning. För denna typ av verksamhet utgår enligt taxan en årlig avgift motsvarande 1 timmes tillsynstid med tillägg av 0,5 timme per byggnad inom fastigheten som omfattas av tillsyns- plikt (taxan tas ut per fastighetsbeteckning).

Länsstyrelsens bedömning

Brf Skogås nr 2 äger fastigheten Räcket 2. Denna fastighet rymmer tre fler- bostadshus samt två extrabyggnader (garagelängor). Enligt tillämplig taxa, punkten 4.3.2b, tas avgift ut för tillsyn avseende byggnader som innehåller en eller flera bostäder. Grund för att ta ut avgift föreligger därmed.

Enligt tillämplig taxa ska avgift tas ut med en timme samt tillägg för 0,5 timme per byggnad inom fastigheten som omfattas av tillsynsplikt. Som angetts ovan avser tillsynen byggnader som innehåller en eller flera bostäder. På den aktuella fastigheten finns tre byggnader som innehåller bostäder. Som Länsstyrelsen tolkar taxan ska därmed avgift tas ut med en timme samt tillägg om 0,5 timme per tillsynspliktig byggnad på fastigheten. Detta innebär att avgiften rätteligen borde uppgått till 2 850 kronor (1140 + 570 x 3). Den beslutade avgiften uppgår till 2280 kronor. Eftersom det är föreningen som överklagat beslutet, kan ändring inte ske till deras nackdel. I ärendet har i övrigt inte framkommit några skäl för att sätta ned eller efterge avgiften. Överklagandet ska därför avslås.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga 1.

Beslutande

Beslutet har fattats av jurist Camilla Lindholm.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till: Huddinge kommun; miljotillsyn@huddinge.se

Bilaga 1

Du kan överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du **skriftligen** överklaga beslutet hos Mark- och miljödomstolen. **Observera att du ska skicka eller lämna in överklagande till, Länsstyrelsen i Stockholms län, 104 22 Stockholm. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till stockholm@lansstyrelsen.se.** Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till domstolen.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.** Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det domstolen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.

Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla

- vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
- hur du vill att beslutet ska ändras
- varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter:

- adress till bostaden
- telefonnummer där du kan nås
- eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior på dessa.

Ombud

Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post stockholm@lansstyrelsen.se eller telefonnummer 010-223 10 00. Ange beslutets diarienummer.



Enheten för juridiskt verksamhetsstöd
Camilla Lindholm

Brf Skogås nr 2
Box 795
85122 Sundsvall

Överklagande av beslut om klassning och årlig avgift för miljötillsyn avseende Brf Skogås nr 2, Räcket 4, Huddinge kommun

Beslut

Länsstyrelsen avslår överklagandet

Bakgrund

Tillsynsnämnden i Huddinge kommun (nämnden) beslutade den 12 april 2017, HÄLS.2017.1639 att

1. av Brf Skogås nr 2, 712800-0192 ta ut en årlig avgift om 1710 kronor enligt punkt 4.3.2b i taxa HKF 4210
2. beslutet gäller omedelbart även om det överklagas

I beslutet anges, bl.a. följande. Beslutet gäller Brf Skogås nr 2, fastigheten Räcket 4. Tillsynsnämnden i Huddinge kommun har från och med den 1 januari 2017 ny taxa som fastslagits av kommunfullmäktige. Den nya taxan innebär att fler verksamhetstyper än de som tidigare stått med i taxan ska betala årlig avgift för tillsynsnämndens tillsyn. Den angivna verksamheten är en av de verksamhetstyperna som ska betala en årlig tillsynsavgift.

Enligt punkt 4.3.2b i bilaga 1 i den nya taxan ska flerbostadshus betala 1 140 kronor om året för nämndens tillsyn. Ett tillägg på 570 kronor per byggnad som står på samma fastighet tillkommer.

Verksamheten har klassats som flerbostadshus. Nämnden har räknat på att verksamheten har två flerbostadshus på samma fastighet. Eftersom taxan tas ut med 1140 kronor för en fastighet, med tillägg på 570 kronor per byggnad som står på samma fastighet, så har nämnden gjort en uträkning enligt nedan:

Två (2) stycken fastigheter i verksamheten motsvarar 1140 kronor plus 1 antal * 570 kronor för extrabyggnader på fastigheten. Summan uppgår då till 1710 kronor.

Avgiften är baserad på hur många timmar nämnden behöver för att utföra de kontroller som behövs för att säkerställa att olägenhet för människors hälsa och miljön förebyggs. Tillsynen ser olika ut för varje enskild verksamhet, men generellt kontrollerar vi ventilation, temperatur, fukt- och mögel, buller m.m.

Datum
2019-09-05

Beteckning
505-20214-2017

Den avgift som betalas är en årlig avgift men det innebär inte att tillsyn kommer att ske varje år. Alla verksamheter har olika tillsynsintervall och den tid som de betalar för årlig avgift täcker den tid som den faktiska tillsynen tar. Ett exempel på tillsynsintervall är skolor som har ett intervall på tre år. Den årliga avgiften de betalar motsvarar den tid som tillsynen kommer att ta. Om skolorna t.ex. betalar för tre timmar årligen så får den nio timmar tillsynstid vart tredje år.

Brf Skogås (föreningen) har överklagat beslutet och yrkat, som det får förstås, att det upphävs. Till stöd för sin talan anförs huvudsakligen följande. Föreningen har redan full kontroll vilket kan intygas med såväl information som dokument. Föreningen har bl.a. gjort följande. För att få en större insyn på medlemmarnas inomhusmiljö, vad gäller både fukt och värme, har ett särskilt system installerats; eGain. Föreningen har också installerat ett system som renar och dödar bakterier i varmvattenssystemet i samtliga hus. Radonmätning är gjord utan anmärkning och OVK är också nyligen gjord. Föreningen har inga fristående hus/byggnader utan endast garagelängor. Föreningen anser inte att det behövs en utomstående kontrollant då föreningen redan gör och har gjort det föreningen anser vara det bästa för medlemmarna rörande deras hälsa och miljö.

Motivering

Tillämpliga bestämmelser

Enligt 26 kap. 1 § miljöbalken ska tillsynen säkerställa syftet med miljöbalken och föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. Tillsynsmyndigheten ska för detta ändamål på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken, samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse.

Av 26 kap. 3 § miljöbalken framgår att kommunen utövar tillsyn över miljö- och hälsoskyddet inom kommunen.

Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får kommuner ta ut avgifter för kostnader för provning och tillsyn enligt miljöbalken i enlighet med föreskrifter som bestäms av kommunfullmäktige.

Vid tidpunkten för det aktuella beslutet gällde Taxa för Tillsynsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, HKF 4210 (Taxan). Enligt Taxan framgår bl.a. följande. Avgift enligt denna taxa ska betalas för Tillsynsnämnden i Huddinge kommuns kostnader för tillsyn enligt miljöbalken och de föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. Avgift ska betalas för handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. Avgift tas bl.a. ut för den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynstid). Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1 140 kronor per hel timme handläggningstid. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning eller tillsynsbehov, får nämnden i ett enskilt ärende ändra en avgift enligt denna taxa.

Verksamheter med återkommande tillsyn ska betala en fast årlig avgift. Den årliga avgiftens storlek baseras på den tillsynstid som nämnden fastställt för anläggningen enligt taxebilaga 1 och 2. Den årliga avgiften beräknas genom att

Datum
2019-09-05

Beteckning
505-20214-2017

tillsynstiden multipliceras med aktuell timtaxa. Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Taxebilaga 1 är indelad med avseende på vilken del av miljöbalken som avses och därefter vilken typ av verksamhet som avses. Den verksamhet som nämnden har grundat sitt beslut på har klassningskod 4.3.2b. Punkten omfattar tillsyn av byggnader som innehåller en eller flera bostäder. Den avser fastighetsägare till flerbostadshus (även bostadsrättsföreningar). (Tillsynen avser fastighetsägarens fortlöpande egenkontroll av radon, fuktskydd, ventilation och konstruktionsrelaterade frågor mm). I taxebilagan anges vidare att för varje byggnad som omfattas av tillsynsplikt tillkommer en avgift på 0,5 h per byggnad som omfattas av tillsynsplikt. Taxan tas ut per fastighetsbeteckning. För denna typ av verksamhet utgår enligt taxan en årlig avgift motsvarande 1 timmes tillsynstid med tillägg av 0,5 timme per byggnad inom fastigheten som omfattas av tillsynsplikt (taxan tas ut per fastighetsbeteckning).

Länsstyrelsens bedömning

Brf Skogås nr 2 äger fastigheten Räckat 4. Denna fastighet rymmer två flerbostadshus. Enligt tillämplig taxa, punkten 4.3.2b, tas avgift ut för tillsyn avseende byggnader som innehåller en eller flera bostäder. Grund för att ta ut avgift föreligger därmed.

Enligt tillämplig taxa ska avgift tas ut med en timme samt tillägg för 0,5 timme per byggnad inom fastigheten som omfattas av tillsynsplikt. Som angetts ovan avser tillsynen byggnader som innehåller en eller flera bostäder. På den aktuella fastigheten finns två byggnader som innehåller bostäder. Som Länsstyrelsen tolkar taxan ska därmed avgift tas ut med en timme samt tillägg om 0,5 timme per tillsynspliktig byggnad på fastigheten. Detta innebär att avgiften rätteligen borde uppgått till 2 280 kronor (1140 + 570 x 2). Den beslutade avgiften uppgår till 1710 kronor. Eftersom det är föreningen som överklagat beslutet, kan ändring inte ske till deras nackdel. I ärendet har i övrigt inte framkommit några skäl för att sätta ned eller efterge avgiften. Överklagandet ska därför avslås.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga 1.

Beslutande

Beslutet har fattats av jurist Camilla Lindholm.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till:

Huddinge kommun; miljotillsyn@huddinge.se

Bilaga 1

Du kan överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du **skriftligen** överklaga beslutet hos Mark- och miljödomstolen. **Observera att du ska skicka eller lämna in överklagande till, Länsstyrelsen i Stockholms län, 104 22 Stockholm. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till stockholm@lansstyrelsen.se.** Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till domstolen.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.** Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det domstolen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.

Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla

- vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
- hur du vill att beslutet ska ändras
- varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter:

- adress till bostaden
- telefonnummer där du kan nås
- eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior på dessa.

Ombud

Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post stockholm@lansstyrelsen.se eller telefonnummer 010-223 10 00. Ange beslutets diarienummer.



Enheten för juridiskt verksamhetsstöd
Camilla Lindholm

Brf Skogås nr 2
Box 795
85122 Sundsvall

Överklagande av beslut om klassning och årlig avgift för miljötillsyn avseende Bfr Skogås nr 2, Räcket 3, Huddinge kommun

Beslut

Länsstyrelsen avslår överklagandet

Bakgrund

Tillsynsnämnden i Huddinge kommun (nämnden) beslutade den 12 april 2017, HÅLS.2017.1560 att

1. av Brf Skogås nr 2, 712800-0192 ta ut en årlig avgift om 1710 kronor enligt punkt 4.3.2b i taxa HKF 4210
2. beslutet gäller omedelbart även om det överklagas

I beslutet anges. bl.a. följande. Beslutet gäller Brf Skogås nr 2, fastigheten Räcket 3. Tillsynsnämnden i Huddinge kommun har från och med den 1 januari 2017 ny taxa som fastslagits av kommunfullmäktige. Den nya taxan innebär att fler verksamhetstyper än de som tidigare stått med i taxan ska betala årlig avgift för tillsynsnämndens tillsyn. Den angivna verksamheten är en av de verksamhetstyperna som ska betala en årlig tillsynsavgift.

Enligt punkt 4.3.2b i bilaga 1 i den nya taxan ska flerbostadshus betala 1 140 kronor om året för nämndens tillsyn. Ett tillägg på 570 kronor per byggnad som står på samma fastighet tillkommer.

Verksamheten har klassats som flerbostadshus. Verksamheten har två flerbostadshus på samma fastighet. Eftersom taxan tas ut med 1 140 kronor för en fastighet, med tillägg på 570 kronor per byggnad som står på samma fastighet, så har nämnden gjort en uträkning enligt nedan:

Två (2) stycken fastigheter i verksamheten motsvarar 1 140 kronor plus 1 antal * 570 kronor för extrabyggnader på fastigheten. Summan uppgår då till 1 710 kronor.

Avgiften är baserad på hur många timmar nämnden behöver för att utföra de kontroller som behövs för att säkerställa att olägenhet för människors hälsa och miljön förebyggs. Tillsynen ser olika ut för varje enskild verksamhet, men generellt kontrollerar vi ventilation, temperatur, fukt- och mögel, buller m.m.

Datum
2019-09-05

Beteckning
505-20212-2017

Den avgift som betalas är en årlig avgift men det innebär inte att tillsyn kommer att ske varje år. Alla verksamheter har olika tillsynsintervall och den tid som de betalar för årlig avgift täcker den tid som den faktiska tillsynen tar. Ett exempel på tillsynsintervall är skolor som har ett intervall på tre år. Den årliga avgiften de betalar motsvarar den tid som tillsynen kommer att ta. Om skolorna t.ex. betalar för tre timmar årligen så får den nio timmar tillsynstid vart tredje år.

Brf Skogås (föreningen) har överklagat beslutet och yrkat, som det får förstås, att det upphävs. Till stöd för sin talan anförs huvudsakligen följande. Föreningen har redan full kontroll vilket kan intygas med såväl information som dokument. Föreningen har bl.a. gjort följande. För att få en större insyn på medlemmarnas inomhusmiljö, vad gäller både fukt och värme, har ett särskilt system installerats; eGain. Föreningen har också installerat ett system som renar och dödar bakterier i varmvattensystemet i samtliga hus. Radonmätning är gjord utan anmärkning och OVK är också nyligen gjord. Föreningen har inga fristående hus/byggnader utan endast garagelängor. Föreningen anser inte att det behövs en utomstående kontrollant då föreningen redan gör och har gjort det föreningen anser vara det bästa för medlemmarna rörande deras hälsa och miljö.

Motivering

Tillämpliga bestämmelser

Enligt 26 kap. 1 § miljöbalken ska tillsynen säkerställa syftet med miljöbalken och föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. Tillsynsmyndigheten ska för detta ändamål på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken, samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse.

Av 26 kap. 3 § miljöbalken framgår att kommunen utövar tillsyn över miljö- och hälsoskyddet inom kommunen.

Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får kommuner ta ut avgifter för kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i enlighet med föreskrifter som bestäms av kommunfullmäktige.

Vid tidpunkten för det aktuella beslutet gällde Taxa för Tillsynsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, HKF 4210 (Taxan). Enligt Taxan framgår bl.a. följande. Avgift enligt denna taxa ska betalas för Tillsynsnämnden i Huddinge kommuns kostnader för tillsyn enligt miljöbalken och de föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. Avgift ska betalas för handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. Avgift tas bl.a. ut för den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynstid). Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1 140 kronor per hel timme handläggningstid. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning eller tillsynsbehov, får nämnden i ett enskilt ärende ändra en avgift enligt denna taxa.

Verksamheter med återkommande tillsyn ska betala en fast årlig avgift. Den årliga avgiftens storlek baseras på den tillsynstid som nämnden fastställt för anläggningen enligt taxebilaga 1 och 2. Den årliga avgiften beräknas genom att

Datum
2019-09-05

Beteckning
505-20212-2017

tillsynstiden multipliceras med aktuell timtaxa. Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Taxebilaga 1 är indelad med avseende på vilken del av miljöbalken som avses och därefter vilken typ av verksamhet som avses. Den verksamhet som nämnden har grundat sitt beslut på har klassningskod 4.3.2b. Punkten omfattar tillsyn av byggnader som innehåller en eller flera bostäder. Den avser fastighetsägare till flerbostadshus (även bostadsrättsföreningar). (Tillsynen avser fastighetsägarens fortlöpande egenkontroll av radon, fuktskydd, ventilation och konstruktionsrelaterade frågor mm). I taxebilagan anges vidare att för varje byggnad som omfattas av tillsynsplikt tillkommer en avgift på 0,5 h per byggnad som omfattas av tillsynsplikt. Taxan tas ut per fastighetsbeteckning. För denna typ av verksamhet utgår enligt taxan en årlig avgift motsvarande 1 timmes tillsynstid med tillägg av 0,5 timme per byggnad inom fastigheten som omfattas av tillsynsplikt (taxan tas ut per fastighetsbeteckning).

Länsstyrelsens bedömning

Brf Skogås nr 2 äger fastigheten Räcket 3. Denna fastighet rymmer två flerbostadshus. Enligt tillämplig taxa, punkten 4.3.2b, tas avgift ut för tillsyn avseende byggnader som innehåller en eller flera bostäder. Grund för att ta ut avgift föreligger därmed.

Enligt tillämplig taxa ska avgift tas ut med en timme samt tillägg för 0,5 timme per byggnad inom fastigheten som omfattas av tillsynsplikt. Som angetts ovan avser tillsynen byggnader som innehåller en eller flera bostäder. På den aktuella fastigheten finns två byggnader som innehåller bostäder. Som Länsstyrelsen tolkar taxan ska därmed avgift tas ut med en timme samt tillägg om 0,5 timme per tillsynspliktig byggnad på fastigheten. Detta innebär att avgiften rätteligen borde uppgått till 2 280 kronor (1140 + 570 x 2). Den beslutade avgiften uppgår till 1710 kronor. Eftersom det är föreningen som överklagat beslutet, kan ändring inte ske till deras nackdel. I ärendet har i övrigt inte framkommit några skäl för att sätta ned eller efterge avgiften. Överklagandet ska därför avslås.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga 1.

Beslutande

Beslutet har fattats av jurist Camilla Lindholm.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till:

Huddinge kommun; miljotillsyn@huddinge.se

Bilaga 1

Du kan överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du **skriftligen** överklaga beslutet hos Mark- och miljödomstolen. **Observera att du ska skicka eller lämna in överklagande till, Länsstyrelsen i Stockholms län, 104 22 Stockholm. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till stockholm@lansstyrelsen.se.** Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till domstolen.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.** Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det domstolen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.

Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla

- vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
- hur du vill att beslutet ska ändras
- varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter:

- adress till bostaden
- telefonnummer där du kan nås
- eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior på dessa.

Ombud

Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post stockholm@lansstyrelsen.se eller telefonnummer 010-223 10 00. Ange beslutets diarienummer.

Från: Koskela Tina <tina.koskela@lansstyrelsen.se>

Skickat: den 3 september 2019 15:57

Till: Registrator Postlåda-MBF Miljötillsynsavdelningen <Miljotillsyn@huddinge.se>

Ämne: Remiss: Ansökan om tillstånd till transport av avfall, Dnr 41986-2019

Hej!

Länsstyrelsen har fått en ansökan om tillstånd till transport av avfall enligt 36 § avfallsförordningen (2011:927).

Bifogat finns ansökningshandlingar med kontaktuppgifter till företaget och företagets beskrivning av vilka transporter de ska göra.

Sökande har gjort följande ändringar i ansökan:

1. Verksamhetens säte är Huddinge kommun

2. Sökande har angett följande avfallskoder:

Farligt avfall

13 02 Motorolja-, transmissionsolja- och smörjoljaavfall.

16 01 04* Uttjänta fordon.

16 01 07* Oljefilter.

16 01 14* Fryspunktsnedsättande vätskor som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

Övrigt avfall

16 01 06 Uttjänta fordon som varken innehåller vätskor eller andra farliga komponenter.

16 01 15 Andra fryspunktsnedsättande vätskor än de som anges i 16 01 14.

Av 38 § avfallsförordningen framgår att vid tillståndsprövningen ska transportören visa att den har de personella, tekniska och ekonomiska resurserna för att på ett riktigt sätt kunna hantera avfallet.

Har ni uppgifter angående detta bolag som på något sätt kan påverka vår bedömning ber vi er lämna dessa synpunkter till stockholm@lansstyrelsen.se<<mailto:stockholm@lansstyrelsen.se>>.

Vi behöver ert svar senast den 17 september 2019.

Länsstyrelsen kommer i annat fall att avgöra ärendet och meddela angivet bolag transporttillstånd.

Vänliga hälsningar,
Tina Koskela

Tina Koskela
Enheten för Miljöskydd
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besök: Regeringsgatan 66
Telefon: 010-223 14 63
www.lansstyrelsen.se/stockholm<<http://www.lansstyrelsen.se/stockholm>>

E-post, brev eller fax som kommer till Huddinge kommun blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.<<https://www.huddinge.se/offentlighetsprincipen>>
Personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).<<https://huddinge.se/gdpr>>



Miljöprövningsdelegationen

Bygglövs- och tillsynsnämnden Huddinge
mbf@huddinge.se

Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län prövar en ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken och miljöprövningsförordningen (2013:251) samt en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap miljöbalken.



Översiktlig beskrivning av prövningsprocessen. Markerad ruta visar ärendets aktuella status.

Sökande Fåddman AB	Fastighetsbeteckning, kommun Ängen 1
Verksamhet <i>Framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror</i>	Kod enligt miljöprövn.förordn. (2013:251) 15.45

Miljöprövningsdelegationen begär yttrande över ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen i samband med kungörelse.

Yttrande önskas som e-post till stockholm@lansstyrelsen.se

Senaste datum för yttrande:
15 oktober 2019

Malin Wiberg
Miljöhandläggare

Bifogas: Ansökan om tillstånd daterad 2018-12-20, miljökonsekvensbeskrivning daterad 2018-12-19, Beslut BMP, remissvar från Stockholm Vatten AB, remissvar från Bygglövs- och tillsynsnämnden i Huddinge, föreläggande om komplettering daterad 2019-04-09, komplettering 2019-06-25, kompletteringsförfrågan 2019-06-26 och komplettering 2019-06-27.

Sändlista: Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Miljötillsynsavdelningen i Huddinge kommun, Bygglövs- och tillsynsnämnden i Huddinge kommun, Södertörns brandförsvarsförbund, Stockholm Vatten AB och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Från: Koskela Tina <tina.koskela@lansstyrelsen.se>

Skickat: den 18 september 2019 08:19

Till: Registrator Postlåda-MBF Miljötillsynsavdelningen <Miljotillsyn@huddinge.se>

Ämne: Remiss: Ansökan om tillstånd till transport av avfall, Dnr 44169-2019

Hej!

Länsstyrelsen har fått en ansökan om tillstånd till transport av avfall enligt 36 § avfallsförordningen (2011:927).

Bifogat finns ansökningshandlingar med kontaktuppgifter till företaget och företagets beskrivning av vilka transporter de ska göra.

Av 38 § avfallsförordningen framgår att vid tillståndsprövningen ska transportören visa att den har de personella, tekniska och ekonomiska resurserna för att på ett riktigt sätt kunna hantera avfallet.

Har ni uppgifter angående detta bolag som på något sätt kan påverka vår bedömning ber vi er lämna dessa synpunkter till stockholm@lansstyrelsen.se<mailto:miljoskydds-enheten.stockholm@lansstyrelsen.se>.

Vi behöver ert svar senast den 2 oktober 2019.

Länsstyrelsen kommer i annat fall att avgöra ärendet och meddela angivet bolag transporttillstånd.

Vänliga hälsningar,
Tina Koskela

Tina Koskela
Enheten för Miljöskydd
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besök: Regeringsgatan 66
Telefon: 010-223 14 63
www.lansstyrelsen.se/stockholm<<http://www.lansstyrelsen.se/stockholm>>

E-post, brev eller fax som kommer till Huddinge kommun blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.<<https://www.huddinge.se/offentlighetsprincipen>>
Personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).<<https://huddinge.se/gdpr>>



NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM
2019-09-23
meddelad i
Nacka

Mål nr M 3068-19

PARTER

Sökande

Bygglövs- och tillsynsnämnden i Huddinge kommun
141 85 Huddinge

Motpart

Wictor Forselius, 19690330-0371
Kräpplavägen 31
141 40 Huddinge

SAKEN

Utdömande av vite

DOMSLUT

Mark- och miljödomstolen förpliktar Wictor Forselius att till staten betala vite om femtusen (5 000) kronor.

BAKGRUND

Wictor Forselius äger fastigheten Tjädern 2 i Huddinge kommun. Bygglovs- och tillsynsnämnden i Huddinge kommun (nämnden) beslutade den 2 maj 2019 att förelägga Wictor Forselius att vid vite om 5 000 kronor inkomma med uppgifter om cistern samt tillhörande rörledningar på fastigheten Tjädern 2 till nämnden senast 3 månader efter delgivning av beslutet. Enligt föreläggandet ska följande information redovisas:

- a) om cisternen ligger kvar på fastigheten,
- b) var på fastigheten cisternen är belägen,
- c) om cisternen och tillhörande rörledningar fortfarande används.

YRKANDEN M.M.

Nämnden har yrkat att Wictor Forselius ska förpliktas att betala vite om 5 000 kronor. Till stöd för yrkandet har nämnden anfört i huvudsak följande.

Nämnden har i ett ärende om tillsyn av cistern skickat ut en uppmaning samt påminnelse om att inkomma med kontrollrapport alternativt information om cisternen tagits ur bruk. Efterfrågad information har inte inkommit varvid nämnden beslutat om föreläggande förenat med vite. Vitesföreläggandet delgavs Wictor Forselius den 30 januari 2019. Ingen information till följd av detta har inkommit inom angiven tid. Inte heller har Wictor Forselius kontaktat nämnden med synpunkter som kunde vara skäl till att ompröva beslutet eller förlänga svarstiden.

Nämnden bedömer att efterfrågad information om cisternen krävs för nämndens tillsyn av hantering av brandfarlig vätska i cisternanordningar. Enligt nämndens register har en cistern funnits på fastigheten, det är däremot inte klargjort om cisternen används och är kontrollerad inom rätt intervall, eller om den är tagen ur bruk. En cistern som inte är tagen ur bruk korrekt alternativt inte kontrolleras enligt gällande krav innebär en förhöjd risk för läckage, med mark- och vattenförorening som följd. Tillsynsmyndigheten ska dessutom informeras om cisterner som tagits ur bruk, vilket under handläggningen av ärendet inte kunnat konstaterats skett vid tidigare tillfälle.

Företrädare för nämnden har vid ett flertal tillfällen försökt komma i kontakt med fastighetsägaren och lämnat flera möjligheter att svara på nämndens frågor. Trots detta har fastighetsägaren inte kontaktat nämnden för att lämna de uppgifter som begärdes inom ramen för nämndens tillsyn. Nämnden har fortfarande den 25 augusti 2019 inte fått den information som efterfrågades i det nu aktuella föreläggandet.

I nämndens arkiv finns inga uppgifter om ett äldre vite för samma sak. Den dåvarande ägaren av fastigheten Tjädern lämnade år 2000 efter uppmaning från nämnden in en kontrollrapport från utförd kontroll av den aktuella cisternen.

Nämnden finner inga skäl att jämka vitet.

Nämnden har till stöd för sin talan även ingett ärende 2000.278 från år 2000 avseende kontrollrapport från dåvarande ägaren av fastigheten Tjädern 2 samt en skrivelse till Wictor Forselius daterad den 16 juli 2019.

Wictor Forselius har i yttrande anfört i huvudsak följande. Han anser att nämnden har agerat felaktigt. För tio år sedan förpliktigades den dåvarande ägaren till fastigheten betala ett vite och det meddelades då att cisternen inte användes. Vitet betalades, cisternen rengjordes och togs ur bruk. Nu kräver nämnden återigen vite för en cistern som inte har använts på över 18 år.

DOMSKÄL

I mål om utdömande av vite ska domstolen pröva om det föreläggande som ligger till grund för ansökan har delgetts adressaten, om det har fått laga kraft, om det är lagligen grundat och om föreläggandet har överträtts. Om föreläggandet har överträtts ska domstolen pröva om adressaten har haft faktisk och rättslig möjlighet att följa föreläggandet. Finns förutsättningar att döma ut vitet ska domstolen även pröva vitets storlek och beakta om det finns skäl för jämkning av vitet.

Mark- och miljödomstolen konstaterar att det aktuella föreläggandet har delgetts

Wictor Forselius och att det har vunnit laga kraft. Föreläggandet är enligt domstolens bedömning lagligen grundat. Av nämndens ansökan om utdömmande av vite framgår att Wictor Forselius inte har följt föreläggandet. Det har inte framkommit något som tyder på att Wictor Forselius har saknat faktiska eller rättsliga möjligheter att göra detta. Det har heller inte framkommit omständigheter som medför att ändamålet med vitet skulle ha förlorat sin betydelse. Domstolen bedömer vitesbeloppet som rimligt. Det som Wictor Forselius anfört utgör enligt domstolens mening inte skäl att jämka vitet. Sammantaget ska nämndens yrkande därför bifallas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (MMD-02)

Överklagande senast den 14 oktober 2019. Prövningstillstånd krävs

Katarina Winiarski Dol

Rådman

Föredragande har varit tingsnotarien Anna Lundgren.



Hur man överklagar

MMD-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Så här gör du

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- och miljödomstolen. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- och miljödomstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen

När överklagandet kommer in till Mark- och miljööverdomstolen tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om mark- och miljödomstolen har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rätts-tillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.



Enheten för miljöskydd
Tina Koskela

Allbilskroten Funny Things
Hökärsvägen 101
141 91 Huddinge

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall

Beslut

Länsstyrelsen ger Allbilskroten Funny Things, org.nr. 556606-5362, tillstånd till yrkesmässig vägtransport av farligt avfall och avfall som inte är farligt avfall, enligt 36 § avfallsförordningen (2011:927).

Tillståndet omfattar flaktransport av vissa slag av farligt avfall med följande avfallskoder:

- Underkapitel 13 02 Motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall.
- 16 01 04* Uttjänta fordon.
- 16 01 07* Oljefilter.
- 16 01 14* Fryspunktsnedsättande vätskor som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

Den del i beslutet som omfattar transport av farligt avfall gäller tillståndet till **den 31 augusti 2024.**

Tillståndet omfattar även flaktransport av vissa slag av avfall som inte är farligt avfall med följande avfallskoder:

- 16 01 06 Uttjänta fordon som varken innehåller vätskor eller andra farliga komponenter.
- 16 01 15 Andra fryspunktsnedsättande vätskor än de som anges i 16 01 14.

Den del i beslutet som omfattar transport av avfall som inte är farligt avfall gäller **tillsvidare.**

Allbilskroten Funny Things har sitt säte i Huddinge kommun.

Datum
2019-09-10

Beteckning
5622-41986-2019

Villkor

Allmänna villkor

1. Om inte annat framgår av övriga villkor så ska verksamheten bedrivas i överrensstämmelse med vad som angivits i ansökningshandlingarna.
2. Om de personella, tekniska och ekonomiska förutsättningarna väsentligt ändras under tillståndsperioden i förhållande till ansökan ska detta anmälas till Länsstyrelsen.
3. Ni ska hålla er informerade om och se till att personal som hanterar avfall, har nödvändiga kunskaper om vilka risker, skyddsåtgärder och regler som gäller för transporten.
4. Ni ska ha tillräcklig kunskap om avfallets innehåll för att kunna välja en lämplig avfallsmottagare i varje enskilt fall.
5. Kopia av detta tillstånd ska kunna nås från varje fordon som transporterar avfall enligt detta tillstånd.
6. Ni ska se till att alla fordon som avses användas till transport av avfall är trafikförsäkrade. Ni ska även ha en ansvarsförsäkring som täcker det ansvar som kan uppstå för företaget vid en skada som ej faller under trafikskadelagens regler och därmed inte heller ersätts ur trafikförsäkringen.

Villkor för transport av farligt avfall

7. Rengöring av fordon och behållare ska ske på ett för ändamålet lämpligt ställe så att rester och förorenade rengöringslösningar kan samlas upp.
8. När förorenad jord och liknande transporteras, ska ni vidta skyddsåtgärder så att materialet inte dammar.
9. Fordon ska vid transport medföra lämpliga anordningar för uppsamlande av eventuellt spill och omhändertagande av eventuellt läckande behållare.
10. Förare som utför transporter ska vara väl informerad om vilka åtgärder som ska vidtas i händelse av läckage, spill, olycka eller dylikt. Miljö- och hälsoskyddskontoret och räddningstjänsten ska omedelbart informeras vid läckage eller olycka.

Datum
2019-09-10

Beteckning
5622-41986-2019

Motivering till beslutet

Enligt 38 § avfallsförordningen (2011:927) får tillstånd till transport av avfall endast ges om sökanden har personella, tekniska och ekonomiska förutsättningar att på ett från hälso- och miljöskyddssynpunkt tillfredställande sätt transportera det avfall som avses med ansökan.

Länsstyrelsen bedömer att den sökande uppfyller kraven i 38 § avfallsförordningen (2011:927). Tillstånd till transport av avfall kan därför ges. Tillståndet förenas med villkor.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga 1.

Beslutande

Beslutet har fattats av miljöhandläggare Tina Koskela.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilagor:

1. Du kan överklaga beslutet
2. Information om transportdokument, farligt avfall och om annan lagstiftning
3. Sammanfattning av reglerna i 24 kap 3 § miljöbalken

Digital kopia till:

miljotillsyn@huddinge.se

Akten

Bilaga 1

Du kan överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. Observera att du ska skicka eller lämna in överklagande till **Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 Stockholm** eller e-post stockholm@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen ska pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till domstolen.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Domstolen tar ställning till om du kan få mer tid.

Ditt överklagande ska innehålla

- vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
- hur du vill att beslutet ska ändras
- varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter:

- adress till bostaden
- telefonnummer där du kan nås
- eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior på dessa.

Ombud

Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

Ytterligare upplysningar

Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefonnummer 010-223 10 00. Fråga efter den som beslutat i ärendet.

Information om transportdokument, farligt avfall och om annan lagstiftning

Anteckningar om farligt avfall och transportdokument

Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet där farligt avfall uppkommer ska enligt 55 § avfallsförordningen (2011:927) för varje slag av farligt avfall anteckna

1. den mängd avfall som uppkommer årligen, och
2. till vem som avfallet lämnas för vidare hantering.

Anteckningarna ska föras i kronologisk ordning och bevaras i minst tre år.

Den som transporterar farligt avfall ska enligt 57 § avfallsförordningen för varje slag av farligt avfall anteckna

1. varifrån avfallet kommer,
2. den mängd som transporteras årligen,
3. på vilket sätt avfallet transporteras och
4. vart avfallet transporteras.

Anteckningarna ska bevaras i minst ett år och lämnas till tillsynsmyndigheten eller den tidigare innehavaren av avfallet, om de begär det.

Enligt 60 § avfallsförordningen ska ett transportdokument upprättas, när farligt avfall lämnas över till en ny innehavare för transport. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt om vem som lämnar och vem tar emot avfallet.

I avfallsförordningen finns ytterligare bestämmelser om avfall och farligt avfall, som bl.a. gäller transporter.

Farligt avfall

Vad som är farligt avfall framgår av 13 b § avfallsförordningen. Paragrafen hänvisar vidare till bilagan i direktiv 2008/98/EG. Bilaga 3 anger egenskaper för farligt avfall. Om avfallet innehåller ämnen som är bl.a. explosiva, oxiderande, brandfarliga, irriterande, hälsoskadliga, giftiga, cancerframkallande, frätande, smittfarliga, reproduktionstoxiska, mutagena, allergiframkallande eller ekotoxiska, så räknas det som farligt avfall.

Annan lagstiftning

- Lag (2006:263) om transport av farligt gods, förordningen (2006:311) om transport av farligt gods.
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods. <https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Lag-och-ratt/Gallande-regler/Transport-av-farligt-gods/>
- Enligt yrkestrafiklagen (2012:210) får yrkesmässig trafik endast bedrivas av den som har trafiktillstånd. Ansökan om trafiktillstånd prövas av Transportstyrelsen.

- Regler om lastning och säkring av lasten finns i trafikförordningen (1998:1276) och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:25) om säkring och kontroll av lastsäkring på och i fordon.
- Eventuella lokala transportföreskrifter kan gälla för transporter av farligt avfall och/eller farligt gods. Dessa föreskrifter varierar mellan olika kommuner och län.
- Om transporten omfattar avfallsslag som berörs av det kommunala renhållningsmonopolet krävs det att man får kommunens medgivande.
- För mellanlagring, deponering och behandling av farligt avfall krävs det ett särskilt tillstånd eller en anmälan enligt bestämmelserna i miljöprövningsförordningen (2013:251).
- För gränsöverskridande avfallstransporter gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall

Sammanfattning av reglerna i miljöbalken 24 kap. 3 §

Tillståndet kan återkallas, 24 kap. 3 § miljöbalken

Den länsstyrelse som gett tillstånd till transport av avfall och/eller transport av farligt avfall får helt eller delvis återkalla detta tillstånd och förbjuda fortsatt verksamhet

1. om den som har sökt tillståndet, dispensen eller godkännandet har vilselett tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter eller låtit bli att lämna uppgifter som har betydelse för tillståndet eller villkoren,
2. när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts och avvikelserna är av betydelse,
3. om verksamheten har orsakat att några besvär eller skador av väsentlig betydelse som inte förutsågs när verksamheten tilläts,
4. om verksamheten kan misstänkas orsaka en betydande skada eller besvär för människors hälsa eller miljön eller om verksamheten innebär att ett stort antal människor eller miljön försämras avsevärt får verksamheten inte bedrivas,
5. om verksamheten slutligt har upphört,
6. om ett nytt tillstånd ersätter ett tidigare tillstånd,
7. om det behövs för att uppfylla Sveriges skyldigheter till följd av EU-medlemskapet.



Enheten för miljöskydd
Tina Koskela

Kylmästarna AB
Svarvarvägen 24
142 50 Skogås

Tillstånd till transport av farligt avfall

Beslut

Länsstyrelsen ger Kylmästarna AB, org.nr. 556857-5905, tillstånd till vägtransport av farligt avfall, enligt 36 § avfallsförordningen (2011:927).

Tillståndet omfattar styckegodstransport av vissa slag av farligt avfall med följande avfallskoder:

- 13 02 04* Mineralbaserade klorerade motor-, transmissions- och smörjolja.
- 13 02 05* Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjolja.
- 13 02 06* Syntetiska motor-, transmissions- och smörjolja.
- 14 06 01* Klorfluorkarboner, HCFC, HFC.
- 16 01 14* Fryspunktsnedsättande vätskor som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.
- 16 02 11* Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner, HCFC eller HFC och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.
- 16 02 13* Kasserad utrustning som innehåller andra farliga komponenter än de som anges i 16 02 09-16 02 12 och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall. Farliga komponenter från elektrisk och elektronisk utrustning kan omfatta sådana ackumulatörer och batterier som anges i 16 06 och som är märkta som farliga; kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas m.m.
- 20 01 33* Batterier och ackumulatörer inbegripna under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 samt osorterade batterier och ackumulatörer som omfattar dessa batterier och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

Tillståndet gäller till **den 31 augusti 2024**.

Kylmästarna AB har sitt säte i Huddinge kommun.

Datum
2019-09-27

Beteckning
5622-44169-2019

Villkor

Allmänna villkor

1. Om inte annat framgår av övriga villkor så ska verksamheten bedrivas i överrensstämmelse med vad som angivits i ansökningshandlingarna.
2. Om de personella, tekniska och ekonomiska förutsättningarna väsentligt ändras under tillståndsperioden i förhållande till ansökan ska detta anmälas till Länsstyrelsen.
3. Ni ska hålla er informerade om och se till att personal som hanterar avfall, har nödvändiga kunskaper om vilka risker, skyddsåtgärder och regler som gäller för transporten.
4. Ni ska ha tillräcklig kunskap om avfallets innehåll för att kunna välja en lämplig avfallsmottagare i varje enskilt fall.
5. Kopia av detta tillstånd ska kunna nås från varje fordon som transporterar avfall enligt detta tillstånd.
6. Ni ska se till att alla fordon som avses användas till transport av avfall är trafikförsäkrade. Ni ska även ha en ansvarsförsäkring som täcker det ansvar som kan uppstå för företaget vid en skada som ej faller under trafikskadelagens regler och därmed inte heller ersätts ur trafikförsäkringen.

Villkor för transport av farligt avfall

7. Rengöring av fordon och behållare ska ske på ett för ändamålet lämpligt ställe så att rester och förorenade rengöringslösningar kan samlas upp.
8. Fordon ska vid transport medföra lämpliga anordningar för uppsamlande av eventuellt spill och omhändertagande av eventuellt läckande behållare.
9. Förare som utför transporter ska vara väl informerad om vilka åtgärder som ska vidtas i händelse av läckage, spill, olycka eller dylikt. Miljö- och hälso-skyddskontoret och räddningstjänsten ska omedelbart informeras vid läckage eller olycka.

Motivering till beslutet

Enligt 38 § avfallsförordningen (2011:927) får tillstånd till transport av avfall endast ges om sökanden har personella, tekniska och ekonomiska förutsättningar att på ett från hälso- och miljöskyddssynpunkt tillfredställande sätt transportera det avfall som avses med ansökan.

Länsstyrelsen bedömer att den sökande uppfyller kraven i 38 § avfallsförordningen (2011:927). Tillstånd till transport av avfall kan därför ges. Tillståndet förenas med villkor.

Datum
2019-09-27

Beteckning
5622-44169-2019

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga 1.

Beslutande

Beslutet har fattats av miljöhandläggare Tina Koskela.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilagor:

1. Du kan överklaga beslutet
2. Information om transportdokument, farligt avfall och om annan lagstiftning
3. Sammanfattning av reglerna i 24 kap 3 § miljöbalken

Digital kopia till:

miljotillsyn@huddinge.se

Akten

Bilaga 1

Du kan överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. Observera att du ska skicka eller lämna in överklagande till **Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 Stockholm** eller e-post stockholm@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen ska pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till domstolen.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Domstolen tar ställning till om du kan få mer tid.

Ditt överklagande ska innehålla

- vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
- hur du vill att beslutet ska ändras
- varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter:

- adress till bostaden
- telefonnummer där du kan nås
- eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior på dessa.

Ombud

Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

Ytterligare upplysningar

Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefonnummer 010-223 10 00. Fråga efter den som beslutat i ärendet.

Information om transportdokument, farligt avfall och om annan lagstiftning

Anteckningar om farligt avfall och transportdokument

Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet där farligt avfall uppkommer ska enligt 55 § avfallsförordningen (2011:927) för varje slag av farligt avfall anteckna

1. den mängd avfall som uppkommer årligen, och
2. till vem som avfallet lämnas för vidare hantering.

Anteckningarna ska föras i kronologisk ordning och bevaras i minst tre år.

Den som transporterar farligt avfall ska enligt 57 § avfallsförordningen för varje slag av farligt avfall anteckna

1. varifrån avfallet kommer,
2. den mängd som transporteras årligen,
3. på vilket sätt avfallet transporteras och
4. vart avfallet transporteras.

Anteckningarna ska bevaras i minst ett år och lämnas till tillsynsmyndigheten eller den tidigare innehavaren av avfallet, om de begär det.

Enligt 60 § avfallsförordningen ska ett transportdokument upprättas, när farligt avfall lämnas över till en ny innehavare för transport. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt om vem som lämnar och vem tar emot avfallet.

I avfallsförordningen finns ytterligare bestämmelser om avfall och farligt avfall, som bl.a. gäller transporter.

Farligt avfall

Vad som är farligt avfall framgår av 13 b § avfallsförordningen. Paragrafen hänvisar vidare till bilagan i direktiv 2008/98/EG. Bilaga 3 anger egenskaper för farligt avfall. Om avfallet innehåller ämnen som är bl.a. explosiva, oxiderande, brandfarliga, irriterande, hälsoskadliga, giftiga, cancerframkallande, frätande, smittfarliga, reproduktionstoxiska, mutagena, allergiframkallande eller ekotoxiska, så räknas det som farligt avfall.

Annan lagstiftning

- Lag (2006:263) om transport av farligt gods, förordningen (2006:311) om transport av farligt gods.
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods. <https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Lag-och-ratt/Gallande-regler/Transport-av-farligt-gods/>
- Enligt yrkestrafiklagen (2012:210) får yrkesmässig trafik endast bedrivas av den som har trafiktillstånd. Ansökan om trafiktillstånd prövas av Transportstyrelsen.

- Regler om lastning och säkring av lasten finns i trafikförordningen (1998:1276) och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:25) om säkring och kontroll av lastsäkring på och i fordon.
- Eventuella lokala transportföreskrifter kan gälla för transporter av farligt avfall och/eller farligt gods. Dessa föreskrifter varierar mellan olika kommuner och län.
- Om transporten omfattar avfallsslag som berörs av det kommunala renhållningsmonopolet krävs det att man får kommunens medgivande.
- För mellanlagring, deponering och behandling av farligt avfall krävs det ett särskilt tillstånd eller en anmälan enligt bestämmelserna i miljöprövningsförordningen (2013:251).
- För gränsöverskridande avfallstransporter gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall

Sammanfattning av reglerna i miljöbalken 24 kap. 3 §

Tillståndet kan återkallas, 24 kap. 3 § miljöbalken

Den länsstyrelse som gett tillstånd till transport av avfall och/eller transport av farligt avfall får helt eller delvis återkalla detta tillstånd och förbjuda fortsatt verksamhet

1. om den som har sökt tillståndet, dispensen eller godkännandet har vilselett tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter eller låtit bli att lämna uppgifter som har betydelse för tillståndet eller villkoren,
2. när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts och avvikelserna är av betydelse,
3. om verksamheten har orsakat att några besvär eller skador av väsentlig betydelse som inte förutsågs när verksamheten tilläts,
4. om verksamheten kan misstänkas orsaka en betydande skada eller besvär för människors hälsa eller miljön eller om verksamheten innebär att ett stort antal människor eller miljön försämras avsevärt får verksamheten inte bedrivas,
5. om verksamheten slutligt har upphört,
6. om ett nytt tillstånd ersätter ett tidigare tillstånd,
7. om det behövs för att uppfylla Sveriges skyldigheter till följd av EU-medlemskapet.



NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM
2019-09-30
meddelad i
Nacka

Mål nr M 5050-19

PARTER

Klagande

Bygglovs- och tillsynsnämnden i Huddinge kommun
141 85 Huddinge

Motpart

Segeltorps scoutkår
c/o Staffan Liljekvist
Badstrandsvägen 23
141 39 Huddinge

SAKEN

Tillsynsavgift för verksamhet på fastigheten Mjölkerskan 40 i Huddinge kommun

ÖVERKLAGAT BESLUT

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 2019-07-03 i ärende nr 505-12002-2017,
se bilaga 1

DOMSLUT

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Dok.Id 607853

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 69 131 07 Nacka	Sicklastråket 1	08-561 656 40 E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se www.nackatingsratt.domstol.se		måndag – fredag 08:00–16:30

YRKANDEN M.M.

Bygglövs- och tillsynsnämnden i Huddinge kommun (nämnden) yrkar att mark- och miljödomstolen fastställer nämndens beslut.

Till stöd för sin talan har nämnden fört fram följande.

Även om hyresvärden i sista hand är den som har rådighet över löpande åtgärder, är föreningen ansvarig för att kontrollera och ha tillräckliga rutiner för att upptäcka brister i lokalen, därför ska föreningen betraktas som verksamhetsutövare.

DOMSKÄL

Mark- och miljödomstolen instämmer i de bedömningar som länsstyrelsen har gjort. Vad nämnden nu har fört fram föranleder inte någon annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02)
Överklagande senast den 21 oktober 2019.

Inge Karlström

Annika Billstein Andersson

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Inge Karlström, ordförande, och tekniska rådet Annika Billstein Andersson. Målet har handlagts av beredningsjuristen Maria Gustafsson.

Enheten för juridiskt verksamhetsstöd
Camilla LindholmSegeltorps scoutkår
c/o Staffan Liljekvist
Badstrandsvägen 23
14139 HuddingeNACKA TINGSRÄTT
Avdelning 4INKOM: 2019-07-19
MÅLNR: M 5050-19
AKTBIL: 3

Överklagande av beslut om klassning och årlig avgift för miljötillsyn avseende Segeltorps scoutkår, Huddinge kommun

Beslut

Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet

Bakgrund

Tillsynsnämnden i Huddinge kommun beslutade den 20 februari 2017, dnr. 2017-000533, att

1. av Segeltorps Scoutkår Ideell Förening (812800-3483) ta ut en årlig avgift om 3420 kronor enligt punkt 4.3.2c i taxa HKF 4210
2. avgiften ska betalas även om beslutet överklagas

Av beslutet framgår bl.a. följande. Tillsynsnämnden i Huddinge kommun har från och med den 1 januari 2017 ny taxa som fastslagits av kommunfullmäktige. Den nya taxan innebär att fler verksamhetstyper än de som tidigare stått med i taxan ska betala årlig avgift för tillsynsnämndens tillsyn. Segeltorps scoutkårs verksamhet är en av de verksamhetstyperna som ska betala en årlig tillsynsavgift. Verksamheten har klassats som samlingslokal.

Enligt punkt 3 i 45 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska kommunen ägna särskild uppmärksamhet åt byggnader, lokaler och anläggningar där många människor brukar samlas eller i annat används av många. En sådan anläggning är bland annat bibliotek, biograf, teater, föreningsgårdar, folkets hus, religiösa samlingslokaler, lekland för barn, fritidsgårdar, köpcentrum/gallerior, väntrum och offentliga toaletter m.m.

Den som ska betala tillsynsavgiften är fastighetsägare eller verksamhetsutövare som enligt definition i miljöbalken står som ansvarig och därmed har det yttersta ansvaret att deras lokaler inte orsakar skador för miljön eller olägenheter för hälsan. Enligt 9 kap. 9 miljöbalken § ska ägare eller nyttjanderättshavare till bostäder och lokaler för allmänna ändamål vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.

Datum
2019-07-03

Beteckning
505-12002-2017

Enligt punkt 4.3.2c i bilaga 1 i den nya taxan ska samlingslokaler betala 3 420 kronor om året för nämndens tillsyn

Segeltorps scoutkår har överklagat beslutet och yrkat, som det får förstås, att det ska upphävas. Till stöd för talan anförs huvudsakligen följande. För sin verksamhet hyr scoutkåren ett rum av Huddinge pastorat, S:t Mikael's församling beläget i Segeltorps kyrka. Scoutkåren äger och ansvarar inte för fastigheten eller lokalen. Det är således inte scoutkåren som har det yttersta ansvaret för att lokalerna inte orsakar skador för miljön eller olägenheter för hälsan. Därmed är det inte scoutkåren som är skyldig att betala tillsynsavgiften.

Motivering

Tillämpliga bestämmelser

Enligt 26 kap. 1 § miljöbalken ska tillsynen säkerställa syftet med miljöbalken och föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. Tillsynsmyndigheten ska för detta ändamål på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken, samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse.

Av 26 kap. 3 § miljöbalken framgår att kommunen utövar tillsyn över miljö- och hälsoskyddet inom kommunen.

Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får kommuner ta ut avgifter för kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i enlighet med föreskrifter som bestäms av kommunfullmäktige.

Vid tidpunkten för det aktuella beslutet gällde Taxa för Tillsynsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, HKF 4210 (Taxan). Enligt Taxan framgår bl.a. följande. Avgift enligt denna taxa ska betalas för Tillsynsnämnden i Huddinge kommuns kostnader för tillsyn enligt miljöbalken och de föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. Avgift ska betalas för handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. Avgift tas bl.a. ut för den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynstid). Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1 140 kronor per hel timme handläggningstid.

Verksamheter med återkommande tillsyn ska betala en fast årlig avgift. Den årliga avgiftens storlek baseras på den tillsynstid som nämnden fastställt för anläggningen enligt taxebilaga 1 och 2. Den årliga avgiften beräknas genom att tillsynstiden multipliceras med aktuell timtaxa.

Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften.

Taxebilaga 1 är indelad med avseende på vilken del av miljöbalken som avses och därefter vilken typ av verksamhet som avses. Den verksamhet som nämnden har grundat sitt beslut på har klassningskod 4.3.2c och avser samlingslokal där många

Datum
2019-07-03

Beteckning
505-12002-2017

människor brukar samlas. För denna typ av verksamhet utgår enligt taxan en årlig avgift motsvarande 3 timmars tillsynstid.

Länsstyrelsens bedömning

Avgift för tillsyn ska enligt taxan betalas av den som bedriver verksamheten eller åtgärden. Enligt det överklagade beslutet har tillsynsavgift beslutats påföras Segeltorps scoutkår då deras verksamhet bedöms utgöra ”samlingslokal”. I beslutet anges att besöksadressen är Kapellvägen 9. Enligt hyreskontraktet hyr Segeltorps scoutkår lokal på Kapellvägen 9 av Huddinge pastorat, S:t Mikael's församling. Av kontraktet framgår att hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer el, va, värme, varmvatten, kyla och ventilation. Mot bakgrund härav kan det inte anses visat att grund föreläggat för att påföra Segeltorps scoutkår årlig tillsynsavgift. Det överklagade beslutet ska därför upphävas.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga 1.

Beslutande

Beslutet har fattats och godkänts digitalt av jurist Camilla Lindholm.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till:

Huddinge kommun; miljotillsyn@huddinge.se



Hur man överklagar

MMD-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Så här gör du

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- och miljödomstolen. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- och miljödomstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen

När överklagandet kommer in till Mark- och miljööverdomstolen tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om mark- och miljödomstolen har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rätts-tillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.