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Beslut att avsluta ärende från vidare handläggning

Beslut
Bygglovs- och tillsynsnämnden beslutar:

1. Ärendet avslutas från vidare handläggning.

2. Bygglovs- och tillsynsnämnden tar inte ut någon avgift för
handläggningen.

Stöd för beslut
Beslutet är fattat med stöd av 2 kap. 2, 3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808), MB.

Delegaten har enligt punkt D 3.6 i gällande delegationsordning rätt att för
nämndens räkning fatta beslut.

Ärendet
Klagomål kom in den 2019-06-11 från naturvårdsvakt i Huddinge kommun. Av
informationen framgår att det i Gömmarens naturreservat dumpats avfall i form
av brädor m.m. vid "gömmareravinen". Den 2019-06-24 inkom klagomål från
Fredrik Forsström angående dumpat avfall i form av bland annat betong och kakel
i samma område.

Av utredningsskäl tilläts avfallet ligga kvar i området under en period. Den 2018-
08-28 informerades miljötillsynsavdelningen av natur- och klimatavdelningen
(som ansvarar för drift och skötsel av naturreservat i kommunen) att avstädning
påbörjats.

Tillämpliga bestämmelser
I hänsynsreglerna i 2 kap. MB står att den som bedriver en verksamhet eller vidtar
en åtgärd ska ha tillräckligt med kunskap för att skydda människors hälsa och
miljön för skada (2 §). Verksamhetsutövaren ska vidta de försiktighetsmått, iaktta
de begränsningar samt utföra de skyddsåtgärder som behövs för att förebygga,
hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön (3 §). Allt detta ska göras ur ett
rimlighetsperspektiv (7 §). Rimlighetsavvägningen beskriver att åtgärder som
utförs ska vara rimliga att utföra i proportion till olägenheten samt att dessa ska
vara ekonomiskt försvarbara.
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Bygglovs- och tillsynsnämndens bedömning
Nedskräpning och dumpning av avfall är förbjudet enligt miljöbalken, inom
Gömmarens naturreservat är det även förbjudet enligt gällande
reservatsföreskrifter. Ytterst ansvarig för avstädning och omhändertagande av
avfall är den som utfört själva nedskräpningen eller dumpningen, så kallad
verksamhetsutövare. I de fall verksamhetsutövaren inte går att finna kan ansvaret
istället gå till fastighetsägaren eller den som annars är ansvarig för området.

Under handläggningstiden har det inte kunnat fastställas vem som skräpat ner. Till
följd av detta har Natur- och klimatavdelningen i Huddinge kommun
omhändertagit avfallet på platsen då avdelningen är ansvarig för drift och skötsel
av kommunens naturreservat. Detta bedöms uppfylla miljöbalkens krav på rimliga
åtgärder så som framgår av hänsynsreglerna i 2 kap MB.

Bygglovs- och tillsynsnämnden beslutar att avsluta ärendet från vidare
handläggning. Det bedöms inte finnas någon möjlighet för nämnden att ingripa
med anledning av uppgifterna i klagomålet eller med anledning av vad som i
övrigt framkommit vid ärendets handläggning.

Avgift
Bygglovs- och tillsynsnämnden bedömer att ingen avgift ska tas ut av natur- och
klimatavdelningen då de agerat skyndsamt och omhändertagit avfallet i enlighet
med deras uppdrag gällande drift och skötsel av naturreservat i kommunen efter
det att verksamhetsutövare inte kunnat fastställas.

Information och upplysningar
Observera att detta beslut endast omfattar prövning enligt miljöbalken. Huddinge
kommuns bygglovsavdelning utreder frågor som faller under plan- och bygglagen
(2010:900).

Om du har frågor eller undrar över något så kan du kontakta handläggaren.

Beslutet kan överklagas, se bilaga.

BYGGLOVS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN

Bilagor:
Hur du överklagar beslutet
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Sändlista:
Delges med e-post
Fredrik Forsström, forssis@gmail.com

Kopia för kännedom
Natur- och klimatavdelningen, Huddinge kommun
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HUR DU ÖVERKLAGAR BESLUTET

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län.

Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendenummer och beslutsnummer
som står högst upp i beslutet. Ange även varför du anser att beslutet är oriktigt och
vilken ändring du vill ha. Handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning
bör också bifogas. Skrivelsen bör undertecknas och du bör ange namn, personnummer
eller organisationsnummer, bostadsadress, telefonnummer och e-postadress.

Hit skickar du ditt överklagande
Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Huddinge kommun:

Länsstyrelsen i Stockholms län
via
Huddinge kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
Miljötillsynsavdelningen
141 85 Huddinge

Du kan också skicka ditt överklagande via e-post till miljotillsyn@huddinge.se.

Överklaga inom tre veckor
För att överklagandet ska kunna prövas måste ditt överklagande ha kommit in till
Huddinge kommun senast inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare
till länsstyrelsen om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt.

Frågor
Har du ytterligare frågor om hur du överklagar kan du vända dig till
Miljötillsynsavdelningen i Huddinge kommun via telefonnummer
08-535 300 00 eller e-post miljotillsyn@huddinge.se.


