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GRANTORP 5:1, föreläggande om tätare tömningsintervall av
tank

Beslut
Bygglovs- och tillsynsnämnden beslutar:

1. Huddinge Kommun genom kommunstyrelsen (212000-0068), föreläggs, i
egenskap av ägare till fastigheten GRANTORP 5:1 att låta utföra tömning
av den slutna tanken på fastigheten GRANTORP 5:1 var 6:e vecka.
Tömning av slam på den aktuella fastigheten får endast utföras av SRV
Återvinning AB (och den entreprenör som de anlitar).

2. Huddinge Kommun genom kommunstyrelsen (212000-0068) föreläggs, i
egenskap av ägare till fastigheten GRANTORP 5:1, att till bygglovs- och
tillsynsnämnden redovisa utförd tömning av den slutna tanken.
Redovisningen ska vara bygglovs- och tillsynsnämnden tillhanda senast 1
månad efter att detta beslut vunnit laga kraft.

3. Huddinge Kommun genom kommunstyrelsen (212000-0068) föreläggs, i
egenskap av ägare till fastigheten GRANTORP 5:1, att installera
elektronisk överfyllnadsvarnare på den slutna tanken på fastigheten
GRANTORP 5:1. Installationen ska vara utförd senast 3 månader efter att
detta beslut vunnit laga kraft.

4. Huddinge Kommun genom kommunstyrelsen (212000-0068)föreläggs, i
egenskap av ägare till fastigheten GRANTORP 5:1, att till bygglovs- och
tillsynsnämnden redovisa att överfyllnadsvarnaren installerats.
Redovisningen ska vara bygglovs- och tillsynsnämnden tillhanda senast 5
månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

5. Huddinge Kommun genom kommunstyrelsen (212000-0068) ska betala en
avgift på 2 418 kronor för handläggning av ärendet.

6. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.
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Stöd för beslut
Beslutet är fattat med stöd av 1 kap. 1 §, 2 kap. 2, 3 och 7 §§, 9 kap. 1, 3 och 7 §,
26 kap. 9, 21 §§. Avgift tas ut med stöd av 27 kap. 1 §, MB, och 9 kap. 5 §
förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
samt taxa för nämndens arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken, HKF
4210.

Beslutet fattas även med stöd av 1 och 14 §§ Huddinge kommuns
renhållningsföreskrifter (HKF 4400).

Delegaten har enligt punkt J 10.1 i gällande delegationsordning rätt att för
nämndens räkning fatta beslut.

Beslutsunderlag
Fotografier och beskrivning av klagomålet inskickat av SRV återvinning AB

Ärendet
Den 19 juni 2019 inkom ett klagomål på fastigheten Grantorp 5:1, Hyacintvägen
1 från SRV återvinning AB tillsammans med fotobevis. Klagomålet gäller en
breddande sluten tank där chauffören till slam tömningsfordonet fått gräva bland
orenat utsläpp för att kunna öppna kopplingen på tanken.

Tillämpliga bestämmelser
Enligt 1 kap 1 § miljöbalken syftar bestämmelserna i balken till att främja en
hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en
hälsosam och god miljö. Vilka krav som ska ställas på ett avlopp måste därför ses
ur ett långsiktigt perspektiv. Enligt 2 kap. 7 § MB ska det göras en
intresseavvägning mellan nyttan av skyddsåtgärder och kostnaden för dessa.

Utsläpp av avloppsvatten är att betrakta som en miljöfarlig verksamhet enligt 9
kap 1 § MB. Enligt 9 kap. 7 § MB ska avloppsvatten omhändertas på ett sätt som
gör att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Med olägenhet för människors hälsa avses enligt 9 kap. 3 § MB störningar som
enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som
inte är helt ringa eller tillfällig.

Enligt 26 kap. 9 § MB får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar
och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.
Tillsynsmyndigheten får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om
det överklagas enligt 26 kap. 26 § MB.

Enligt 27 kap. 1 § MB får kommunfullmäktige besluta om en taxa för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken. Kommunfullmäktige i Huddinge kommun har
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beslutat att avgift ska tas ut för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgiften
ska täcka den faktiska tid som lagts ned för handläggning av ärendet. Enligt 9
kap. 5 § förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken kan kommunen bestämma att avgiften ska betalas även om beslutet
överklagas.

Bygglovs- och tillsynsnämndens bedömning
Bygglovs- och tillsynsnämnden har konstaterat att avloppstanken på fastigheten
Grantorp 5:1, Hyacintvägen 1, dit WC- vatten leds är överfull och breddar ut i
marken.

För att fastighetsägare ska kunna ha kontroll över att septiktankar fungerar som
det är tänkt och inte ska bli överfulla och bredda ut i närmiljön ställer bygglovs-
och tillsynsnämnden som krav att elektronisk överfyllnadsvarnare på septiktanken
ska vara installerad. Det är fastighetsägarens som i miljöbalkens mening är
ansvarig för att anläggningen fungerar som den ska och lever upp till
miljöbalkens krav.

Bygglovs- och tillsynsnämnden bedömer att utsläpp av avloppsvatten i mark utgör
en risk för olägenhet för människors hälsa och miljön enligt miljöbalken 9 kap 3 §
MB.

Bygglovs- och tillsynsnämnden bedömer att det är rimligt att fastighetsägaren
Huddinge kommun låter tömma slam i tankarna var 6:e vecka, och utöver det vid
behov, på fastigheten Grantorp 5:1, Hyacintvägen 1.

Bygglovs- och tillsynsnämnden bedömer att det är rimligt, enligt miljöbalken 2
kap 7 §, att fastighetsägaren Grantorp 5:1, Hyacintvägen 1 till den aktuella
septiktanken monterar och installerar elektronisk överfyllnadsvarnare och
använder den. Det med hänsyn till den miljönytta och hälsoskyddsnytta det gör att
den aktuella tanken inte breddar avloppsvatten och som medför risk för
smittspridning, luktstörningar, förorening av grundvatten och dricksvatten samt
utsläpp av näringsämnen och syreförbrukande ämnen.

Avgift
Avgift tas ut enligt taxa för nämndens arbete med prövning och tillsyn enligt
miljöbalken, HKF 4210. I avgiften ingår inläsning av ärendet, kontakt med parter,
samråd med experter, inspektioner, restid, beredning av ärendet i övrigt samt
föredragning och beslut.

Bygglovs- och tillsynsnämnden beslutar att ta ut avgift på 2 418 kronor för tillsyn
enligt miljöbalken. Avgiften tas ut per varje påbörjad halvtimme nedlagd
handläggningstid. Handläggningstiden avrundas uppåt. Faktura skickas separat.
Avgiften är baserad på timavgift i gällande taxa. Avgiften är 1 209 kronor i
timmen. Det framgår i tabellen nedan hur tiden har använts.
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Underlag för avgiftsdebitering

Tidsåtgång (h) Arbetsuppgift

0,25 Inläsning av ärendet

0,25 Kontakt med parter

0,5 Samråd med experter och myndigheter

1 Föredragning och beslut

Totalt:
2 timmar

Summa:
2 418 kronor

Information och upplysningar

Om du har frågor eller undrar över något så kan du kontakta handläggaren.

Beslutet går att överklaga, se bilaga.

BYGGLOVS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN

Bilagor:
Hur du överklagar beslutet

Sändlista:
Delges beslut med e-post
Kommunstyrelsen
E-post: huddinge@huddinge.se
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HUR DU ÖVERKLAGAR BESLUTET

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län.

Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendenummer och beslutsnummer
som står högst upp i beslutet. Ange även varför du anser att beslutet är oriktigt och
vilken ändring du vill ha. Handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning
bör också bifogas. Skrivelsen bör undertecknas och du bör ange namn, personnummer
eller organisationsnummer, bostadsadress, telefonnummer och e-postadress.

Hit skickar du ditt överklagande
Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Huddinge kommun:

Länsstyrelsen i Stockholms län
via
Huddinge kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
Miljötillsynsavdelningen
141 85 Huddinge

Du kan också skicka ditt överklagande via e-post till miljotillsyn@huddinge.se.

Överklaga inom tre veckor
För att överklagandet ska kunna prövas måste ditt överklagande ha kommit in till
Huddinge kommun senast inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare
till länsstyrelsen om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt.

Frågor
Har du ytterligare frågor om hur du överklagar kan du vända dig till
Miljötillsynsavdelningen i Huddinge kommun via telefonnummer
08-535 300 00 eller e-post miljotillsyn@huddinge.se.


